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行情回顾：

9 月 25 日，仅银行板块上涨并跑赢沪深 300 指数。当日金融板块 27 只个股上涨，6 只个股平盘，80

只下跌，上涨个股数较上一交易减少 14只。

9 月 25 日，由于央行行长易纲表示不急于有比较大的降息和量化宽松政策,市场对短期内降息或再次

降准的预期落空，助推了大盘下跌，但消息使市场对银行息差收缩压力的预期下降，当日银行板块表现优

于大盘。本次货币政策有别于过往，保持了相当定力，不会在经济遇到问题时就搞大水漫灌。

重要公告：2019/9/26

2019/9/26 张家港行:首次公开

发行前已发行股份

上市流通提示性公

告

本次限售股上市流通数量为 689,778 股，占公司总股本的 0.0382%，本次限售股上市流

通日期为 2019 年 9 月 30 日。

2019/9/26 宁波银行:首次公开

发行前已发行股份

上市流通提示性公

告

本次首次公开发行前已发行限售股份上市流通数量为 8,268 股，占公司总股本的

0.0001%，本次限售股份上市流通日为 2019 年 10月 8 日。

2019/9/26 宁波银行:非公开发 本次非公开发行限售股上市流通数量为 570,972,280 股，占公司总股本的 10.1446%，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图 1： 2019/09/25 申万金融行业涨跌幅 (%) 图 1： 2019/09/25 金融行业个股涨跌幅前 5名 (%)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
行限售股上市流通

提示性公告

本次限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 8 日。

2019/9/26 上海银行:关于稳定

股价措施实施进展

的公告

2019 年 7 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日，联和投资以自有资金，通过上海证券交易所交

易系统以集中竞价的方式累计增持本公司股份 5,500,045股，占本公司总股本的 0.04%，

累计增持金额约为 4,964 万元。

本次增持前，联和投资持有本公司股份 1,901,084,828 股，占本公司总股本的 13.38%。

本次增持后，联和投资持有本公司股份 1,906,584,873 股，占本公司总股本的 13.42%。

2019/9/26 工商银行:关于股东

权益变动的提示性

公告

近日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）收到通知，本行股东财政部将其持有的

本行股权的 10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。本次划转前，财政部持有

本行 123,316,451,864 股 A 股股份，占本行普通股股份总数的 34.60%；本次划转的股

份数为 12,331,645,186 股 A 股股份，占本行普通股股份总数的 3.46%。

本次权益变动不触及要约收购。

本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。

2019/9/26 天茂集团:关于重大

资产重组事项进展

的公告

自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。截至本公告披露日，

本次重大资产重组的审计、评估等工作正在有序进行中，待相关工作完成后，公司将再

次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并召开股东大会审议与本次重大资产

重组相关的议案。

2019/9/26 太平洋:关于全资子

公司太证非凡减资

的公告

太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）为太平洋证券股份有限公司（以下简

称“公司”）的全资子公司，根据公司经营发展需要，公司决定将太证非凡的注册资本

金由人民币 8.5 亿元减少至 4.2 亿元。减资完成后，公司仍持有太证非凡 100%股权。

2019/9/26 南京证券:2019 年第

二次临时股东大会

会议文件

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案：

本次非公开发行的股票合计不超过 659,764,680 股（含本数），其中南京紫金投资集团

有限责任公司拟认购金额不超过 3 亿元，南京新工投资集团有限责任公司拟认购金额不

超过 1 亿元，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司拟认购金额不超过 3.5 亿

元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等

除权事项的，本次发行的股票数量将作相应调整。

本次非公开发行 A 股股票的最终发行数量将由股东大会授权公司董事会及董事会转授

权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的数量上限及发行价格协商确定。

2019/9/26 方正证券:关于公司

涉及诉讼的进展公

告

近日,公司新收到长沙中院送达的 99 件投资者起诉案件，合计涉诉金额为

23,666,329.36 元。此外，公司新收到长沙中院送达的 1 件案件《民事判决书》，长沙

中院判决公司、方正集团应赔偿原告投资者损失并承担案件受理费 183,472.52 元(已上

诉，尚未生效)。

截至目前，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件共计 1259 件，合计涉诉金额为

368,011,050.12 元。长沙中院已作出一审判决案件共计 862 件（注：均已上诉，尚未

收到二审终审判决），公司等被告需承担赔偿责任的金额合计 109,587,151.12 元（含

赔偿金额、案件受理费）。

截至 2019 年 8 月 31 日，公司对该类诉讼事项已计提预计负债 7,493.63 万元；本次涉

及案件计提预计负债 356.18 万元，预计减少公司第三季度净利润 267.14 万元；公司对

该类诉讼事项已累计计提预计负债 7,849.81 万元。

2019/9/26 农业银行:关于股东 近日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到通知，本行股东财政部将

http://www.hibor.com.cn

金融行业日报

 3

请务必阅读末页声明。

权益变动的提示性

公告

其持有的本行股权的 10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。本次划转前，财

政部持有本行 137,239,094,711 股 A 股股份，占本行普通股股份总数的 39.21%；本次

划转的股份数为 13,723,909,471 股 A 股股份，占本行普通股股份总数的 3.92%。

本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。

重要新闻：2019/9/25

2019/9/25 银行 银保监会副主席王兆星：银行保险机构要正确把握金融的本质，坚持金融服务实体经济

的导向，充分发掘知识产权的经济价值，积极开展知识产权质押融资，为大众创业万众

创新提供充分的金融服务供给。

2019/9/25 券商 上期所理事长姜岩透露，加大力度推进品种创新，持续推进低硫燃料油、氧化铝、铬铁、

冷轧薄板、天然气等期货品种及相关期权合约上市，继续稳步扩大标准仓单可交易品种，

为实体经济提供更多风险管理工具。

2019/9/25 银行 据 21 世纪经济报道，部分城商行反馈，当地城商行正在或即将进行“异地贷款投放”

的压降，对异地贷款投放从严控制，限制投放，提高本地贷款占比。

2019/9/25 银行 民生银行(600016.SH)核销吉林吉恩镍业等 5 家公司呆账合计 12.34 亿元。（格隆汇）

2019/9/25 银行 北京荣丰持有长沙银行 4982.514 万股，占总股本比例 1.46%，初始投资成本 1484.4134

万元。北京荣丰于 2017 年 10 月 19 日将所持有的上述股份质押给哈尔滨银行天津分行，

质押期限至 2019 年 10 月 8 日，目前尚处于质押状态。（格隆汇）

2019/9/25 银行 9 月 25 日，中国银行研究院在北京发布《2019 年四季度全球银行业展望报告》（以下

简称《报告》）。《报告》认为，中国银行业将继续保持良好发展态势，尽管信用风险

压力犹存，但全年业绩仍有望实现平稳增长，2019年上市银行净利润增速有望保持在

7%左右。（证券日报）

2019/9/25 宏观 【中行报告：预计四季度投资将呈现“一升两降”态势】中国银行(03988)研究院 25 日

发布《2019 年四季度经济金融展望报告》（以下简称《报告》）预计，中国经济将在四

季度企稳，2019 年全年 GDP 增长 6.2%左右。

投资方面，《报告》认为，四季度投资将呈现“一升两降”态势。随着专项债逐步形成

实物工作量，以及 2020 年额度的提前使用，基建投资未来有望实现稳中有升，对投资

增速产生拉动效应。制造业投资下行压力依然存在。一方面，当前需求回暖缓慢，8 月

制造业 PMI 指数中的新订单指数为 49.7%，仍处于较低水平；另一方面，制造业经营效

益下滑制约投资增长。受房地产调控政策趋紧、房企融资收紧影响，四季度地市和楼市

降温预计将延续，房地产投资增速或将进一步回落。

消费方面，《报告》认为，三季度出台的多项稳消费措施未来有望提振居民消费，有利

于四季度信息智能消费、农村消费、绿色消费等增速企稳。汽车消费前移产生的透支效

应将在未来一段时间内进一步减轻，预计未来汽车消费将维持低位平稳，而汽车刺激新

政落地将是关键。考虑到房地产政策在短期内将延续收紧趋势，房地产相关消费将受到

地产销售下行压力抑制。

物价方面，《报告》预计，通过投放猪肉储备、增加肉类进口、给予运输补贴等政策将

一定程度平抑猪肉价格上涨态势，全年通胀压力整体可控。（中证报）

2019/9/25 券商 【东吴基金吃罚单新产品申报被暂停 业绩规模双双滑坡如何突围？】日前，东吴证券

（601555.SH）披露了半年报，其控股子公司东吴基金的业绩状况及所收处罚也一并浮

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出水面。东吴基金在今年上半年营业收入和净利润分别为 1.09 亿元、1237.98 万元，较

去年同期分别下滑 13.01%、27.79%。

同时，因未遵守基金持有人利益优先原则，该公司遭监管部门责令整改，6 个月内暂停

公募基金产品的募集申请。

2019/9/25 银行 【中行研究院：预计 2019 年银行业经营情况总体良好】中证网讯（记者 戴安琪）9 月

25 日，中国银行研究院在北京发布《全球银行业展望报告》（以下简称《报告》）。《报

告》预计 2019 年全年银行业经营情况总体良好。

具体来看，一是规模保持平稳增长。下半年，中国经济将继续保持平稳增长，预计全年

GDP 增速保持在 6%-6.5%之间，货币政策继续保持稳健中性，这将进一步夯实银行业资

产规模增长的基础。预计 2019 年全年大型商业银行资产规模增速将稳中略升，股份制

银行、城商行及农商行资产增速将保持平稳，上市银行资产规模增速达到 9%左右。贷款

依然会保持较快增长，占全部资产比例继续提高，有望达到 55%左右。

二是利润增速保持稳定。一方面，银行业规模保持平稳增长是盈利稳定的基础。部分银

行的理财子公司已经设立并正式运营，电子银行业务快速发展，将推动银行中间收入增

加。另一方面，LPR 将引导银行贷款利率下行，给息差提升带来一定压力。银行为了进

一步增强风险抵御能力，将继续加大拨备计提，影响利润水平。总的来看，预计 2019

年上市银行净利润增速有望保持在 7%左右的水平。

三是信用风险压力犹存。一方面，外部环境存在较大的不确定性，部分区域、行业以及

相关企业信用风险压力犹存。另一方面，近几年来，零售银行业务快速发展，个人信用

卡贷款、消费贷款规模迅速上升，在带来收入增长的同时已积累了一定的信用风险压力。

预计 2019 年上市银行的不良贷款率将保持在 1.5%左右。

四是抗风险能力持续提升。银行业通过发行优先股、可转债、永续债等方式多元化补充

资本，并进一步计提拨备，持续夯实损失吸收的能力。预计 2019 年末上市银行拨备覆

盖率将超过 200%，资本充足率为 14%左右，抗风险能力将得到夯实提升。（中证报）

2019/9/25 券商 【第四家新设外资控股券商申请获接收】证监会官网显示，株式会社大和证券集团总公

司的《证券公司设立审批》材料已于日前被证监会接收。从接近大和证券人士处了解到，

大和证券此次拟与北京国有资本经营管理中心、北京熙诚资本控股有限公司合资新设立

证券公司。此次明确日方股东在合资证券公司中的持股比例为 51%，北京国有资本经营

管理中心和第二家中方股东的持股比例分别为 33%和 16%。若大和证券设立的合资券商

获批，该合资证券公司将成为国内第四家外资控股券商，大和证券也将成为国内第三家

新设立控股合资证券公司的外资金融机构。目前国内外资控股券商仅有摩根大通证券

（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司、瑞银证券 3 家。（中国证券报）

2019/9/25 券商 【赚钱效应显现 9 月新基金发行规模超 1400 亿】受益于今年的结构性行情，偏股基金

赚钱效应持续发酵，基金发行市场近期频频出现募集规模数十亿的产品。截至 9 月 25

日，9 月份的新基金发行规模超过 1400 亿元，为今年以来募集情况最好的一个月。在业

内人士看来，偏股型基金赚钱效应加上房地产市场调控、银行渠道销售保单合规性检查、

部分资金转向购买基金产品是 9 月份基金发行回暖的主要原因。（证券时报）

2019/9/25 券商 【全球首个不锈钢期货在上期所挂牌交易】2019 年 9 月 25 日，全球首个不锈钢期货在

上海期货交易所正式挂牌交易。不锈钢期货是中国期货市场的第 69 个新品种。不锈钢

期货首批上市交易包括 8 个合约，挂牌基准价均为 15585 元/吨，首日市场运行平稳。

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当日主力 2002 合约开盘价 15575 元/吨，收盘价 15575 元/吨，较挂牌基准价下跌 10 元

/吨，跌幅 0.06%；交易规模方面，全天成交 9.76 万手（单边），成交金额 75.87 亿元，

持仓 1.17 万手。（证券时报）

2019/9/25 券商 【上市公司常态化回报投资者，让 1.55 亿股民更有获得感】经过监管层和相关方面共

同努力，上市公司质量不断提高，回报投资者机制显著改善。越来越多的上市公司将回

报投资者当成“优先大事”。目前，上市公司回报投资者已经实现常态化、制度化。（证

券日报）

2019/9/25 券商 境内首只商品期货 ETF——华夏饲料豆粕期货 ETF正式成立，投资者资产配置和大宗商

品投资又添新工具。（Wind)

2019/9/25 银行 【银行永续债发行规模达 4100 亿元】今年以来，已有农业银行等 8 家银行成功发行 9

只永续债，合计发行规模达 4100 亿元。同时，多家银行也正在布局永续债发行，按单

只永续债拟发行最高规模来看，还有约 3600 亿元的永续债发行计划正在路上。（Wind）

风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。

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司投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，股价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价表现强于市场指数 5%-15%之间

中性 预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上

行业投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上

谨慎推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间

中性 预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

风险等级评级

低风险 宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告

中低风险 债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告

中风险 可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告

中高风险 科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告

高风险 期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所

知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、

基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有

利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报

告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价

值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采

用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工

具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，

据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的

任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关

联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供

投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，

任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告

的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律

责任。

东莞证券研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真:（0769）22119430

网址：www.dgzq.com.cn

http://www.dgzq.com.cn/
http://www.hibor.com.cn