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行情回顾：

10 月 8 日，保险、银行版块下跌，并跑赢沪深 300 指数。当日金融板块 55 只个股上涨，2 只个股平

盘，56只下跌，上涨个股数较上一交易增加 50 只。

重要公告：2019/10/09

2019/10/9 西水股份:股东减持

股份进展公告

减持计划的主要内容： 因自身业务发展需要，公司股东雪松信托拟通过大宗交易、集

中竞价、协议转让等方式，合计减持其持有的公司股份不超过 55,515,504 股，减持比

例不超过公司总股份的 5.08%。

减持计划的进展情况： 雪松信托在 2019 年 7 月 11日至 2019 年 8 月 2 日期间，通过集

中竞价交易方式累计减持公司股份 10,927,564 股，占公司总股份的 0.9997%。截至本

公告日，雪松信托减持计划实施时间

过半，减持计划尚未实施完毕。

2019/10/9 光大证券:关于执行

总裁辞任的公告

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 7 日收到公司执行

总裁周健男先生的辞呈，因个人职业发展原因，申请辞去公司执行总裁等职务。 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图 1： 2019/10/08 申万金融行业涨跌幅 (%) 图 1： 2019/10/08 金融行业个股涨跌幅前 5名 (%)

资料来源：东莞证券研究所，wind 资料来源：东莞证券研究所，wind
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
重要新闻： 2019/10/08

2019/10/8 宏观 9 月中国财新服务业 PMI 为 51.3，创七个月新低，预期 52，前值 52.1。9 月财新中国综

合 PMI 为 51.9，为 5 月以来最高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表

示，9 月中国经济呈现出较明显的边际改善，内需加速扩张、就业改善，但受汇率波动、

劳动力和原材料成本上涨影响，成本压力增大，对企业信心造成压制；不过，受前期去

产能、去库存影响，企业产能约束凸显，积压工作明显增加，有助于企业投资的修复；

中国经济经过前期快速下行之后，逐渐具备企稳基础。

2019/10/8 宏观 财政部、税务总局：2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12月 31 日，允许生活性服务业纳税人

按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

2019/10/8 金融 【10 月解禁潮来袭， 10 家公司解禁市值逾 100 亿元】具体来看，以 10 月 8 日的收盘

价进行估算，本月解禁市值最高的上市公司是迈瑞医疗（300760.SZ），该公司的解禁

市值达到了 692.74 亿元，在本月解禁总市值中的占比为 21.22%；汇顶科技（603160.SH）、

杭州银行则分别以 410.68 亿元、259.73 亿元的解禁市值排在第二位、第三位；长城证

券、山东黄金、天风证券、顾家家居（603816.SH）、宁波银行等公司的解禁市值也都

比较高。（格隆汇）

2019/10/8 宏观 美联储主席鲍威尔：美国经济增长可以延续下去，但面临风险，鉴于近来短期利率市场

出现流动性紧张状况，美联储将开始扩大资产负债表的行动；美联储在考虑购买国库券，

不会是量化宽松；美联储不太可能使用负利率；数据并未显示目前降息的风险升高；若

有必要，美联储将使用降息、前瞻指引和 QE 作为适宜的措施。(Wind)

2019/10/8 银行 央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10 月 8 日不开展逆回购操作。当

天 2500 亿元逆回购到期，净回笼 2500 亿元。资金面转松，Shibor 多数下行，隔夜品种

下行 0.8bp 报 2.6270%，1 月期下行 0.8bp 报 2.7540%。(Wind)

2019/10/8 券商 中证协进一步明确科创板投资价值研究报告要求，证券公司应当加强对投价报告内容的

质量控制。在市场较为关注的科创板估值方面，要求提供至少两种估值方法作为参考；

投价报告不得对股票二级市场交易价格作出预测。(Wind)

2019/10/8 券商 中证协发布《证券分析师参加外部评选规范》，要求证券公司应对分析师参加评选活动

进行统一管理，建立分析师参加评选活动各个环节廉洁自律的内控机制；分析师要严格

遵守法律法规、协会自律规定，不得以不正当竞争方式参加评选；评选结果只是作为对

分析师个人社会评价的参考依据，不得直接作为对分析师薪酬激励的依据。(Wind)

2019/10/8 银行 个人住房贷款利率调整新规周二开始执行，上海首套房利率不低于 LPR 减 20 个基点，

最低 4.65%；深圳、天津首套房利率不低于相应期限 LPR 加 30 个基点。易居研究院对全

国 14 个典型城市进行房贷测算，执行 LPR 贷款利率后，按照贷款本金 100 万计算，首

套房月供增加 6 元，二套房增加 15 元。(Wind)

2019/10/8 宏观 中国物流与采购联合会：9 月份全球制造业采购经理指数为 48.7%，环比下降 0.6 个百

分点，连续 6 个月环比下降，持续 3 个月运行在 50%以下；美洲、欧洲制造业采购经理

指数均创出年内新低，亚洲制造业走势稳定。(Wind)

2019/10/8 宏观 美国 9 月 PPI 同比增 1.4%，预期增 1.8%，前值增 1.8%；环比减 0.3%，创 8 个月来最大

跌幅，预期增 0.1%，前值增 0.1%。美国 9 月 NFIB小型企业信心指数为 101.8，预期为

102，前值为 103.1。(Wind)

2019/10/8 宏观 【刘鹤应邀赴美举行新一轮中美经贸高级别磋商】应美方邀请，中共中央政治局委员、

国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿，于 10 月 10 日至

11 日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。(中

国证券报）

2019/10/8 宏观 【国务院立法保障各类市场主体投资兴业】国务院总理李克强 10 月 8 日主持召开国务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
院常务会议，审议通过《优化营商环境条例（草案）》，以政府立法为各类市场主体投

资兴业提供制度保障；讨论通过《中华人民共和国档案法（修订草案）》。（证券时报）

风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。 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究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告评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体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司投资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预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来 6 个月内，股价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现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数
%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

谨慎推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预计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 个月内，股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表现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市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指数
%-
%之间
中性
预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 个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内，股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表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指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%之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预计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来
 个月内，股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表现弱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指数
%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上

行业投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 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%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业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市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指数
%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上

风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观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、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资讯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国债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方面的研究报告
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风险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券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币市场基金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基金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方面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研究报告
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转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、股票、股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方面的研究报告

中高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险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创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票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港股通股票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的研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报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高风险 期货、期权等衍生品方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的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报告

本评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指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深
指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