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行情回顾：

11 月 7 日，仅证券板块上涨，证券板块跑赢沪深 300 指数。当日金融板块 52 只个股上涨，8 只个股

平盘，53 只下跌，上涨只数较上一交易日增加 32 只。

重要公告：2019/11/8

2019/11/8 西南证券:关于中国

证监会受理公司非

公开发行股票申请

的公告

中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查，认为

该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风

险。

2019/11/8 华创阳安:关于持股

5%以上股东减持股

份计划公告

日前，公司收到持股 5%以上股东杉融实业《关于股份减持计划告知函》，其计划自本

减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持持有的公司

股份不超过 17,395,566 股，即不超过公司总股本的 1%。

2019/11/8 兴业证券:关于计提

资产减值准备事项

的公告

2019 年 10 月公司共计提信用减值准备人民币 35,474.99 万元，转回其他资产减值准备

人民币 5,276.91 万元。

金融行业

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慎推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金融行业日报：中美同意随协议进展分阶段取消

已加征关税

风险评级：中风险

2019
年 11
月 8 日

 李隆海（SAC 执业证书编号：S0340510120006）

电话：0769-22119462  邮箱：LLH@dgzq
com.cn

研究助理：许建锋    S0340519010001

电话：0769-
邮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xujian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eng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.cn

图 1： 2019/11/7 申万金融行业涨跌幅 (%) 图 1： 2019/11/7 金融行业个股涨跌幅前 5 名 (%)

资料来源：东莞证券研究所，wind 资料来源：东莞证券研究所，wind
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
2019/11/8 越秀金控:关于公司

第三期核心人员持

股计划完成股票购

买的公告

截至 2019 年 11 月 6 日，公司第三期核心人员持股计划通过二级市场累计购买公司股票

合计 212,600 股，占公司总股本的 0.00772%，成交总金额为 1,879,658 元，成交均价

8.841 元/股。（注：以上成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用。），

以上购股资金来源于上述公司 5 名核心人员 2018 年绩效薪酬递延部分。

重要新闻： 2019/11/7

2019/11/7 金融 【国务院：全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制】

11 月 7 日，国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》），

提出了深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权

益等 4 个方面共 20 条政策措施。《意见》指出，对外开放是我国基本国策。外资在我

国经济发展中发挥了独特而重要的作用，推动高质量发展、推进现代化建设必须始终高

度重视利用外资。当前，国际投资格局深刻调整，我国利用外资工作面临新形势、新特

点、新挑战。--证券日报

2019/11/7 宏观 【中美同意随协议进展分阶段取消已加征关税】商务部新闻发言人高峰在 11 月 7 日举

行的例行发布会上表示，如果双方达成第一阶段协议，应当根据协议的内容同步、等比

率取消已加征关税。这是达成协议的重要条件。过去两周，双方牵头人就妥善解决各自

核心关切进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展分阶段取消已加征关税。--证券

时报

2019/11/7 券商 MSCI 宣布将中国大盘 A 股纳入因子从 15%提升至 20%，11 月 26 日收盘后生效。MSCI 中

国指数中将增加 204 只中国 A 股，其中 189 家为中盘股，现有 268 个成份股的纳入因子

将从 15%增加到 20%。中国 A 股在 MSCI 中国指数和 MSCI 新兴市场指数中的权重将分别

提升至 12.1%和 4.1%。--wind

2019/11/7 券商 上交所：深入推进设立科创板并试点注册制改革，充分发挥好科创板试验田作用，加快

推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革；以显著提升直接融资特别是股权融资比

重为目标，科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。--wind

深交所：加快推进包括创业板改革并试点注册制、完善深市产品体系、提高上市公司质

量等重点改革任务落地实施；坚持依法治市、依法治所，完善投资者保护制度，进一步

补齐制度短板。--wind

2019/11/7 券商 上交所和中证指数公司将于 11 月 29 日发布上证 G60 创新综合指数和上证 G60 战略新兴

产业成份指数。--wind

2019/11/7 券商 广东首家全澳资 QFLP 试点企业——礼达联马（珠海）股权投资管理有限公司（简称“礼

达基金）获中基协登记审核通过。标志着礼达基金正式取得外商投资股权投资管理业务

资格。--wind

2019/11/7 银行 首批获金管局发出虚拟银行牌照的众安银行已率先开始试业。众安银行试业范围主要针

对约 2000 名员工作为客户，并提供间单的服务，例如存款和转帐。--wind

风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。 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
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