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行情回顾：

11 月 21 日，多元金融、券商板块上涨，多元金融、券商、银行板块跑赢沪深 300 指数。当日金融板

块 50 只个股上涨，10只个股平盘，53只下跌，上涨数量较上一交易日增加 44只。

重要公告：2019/11/22

2019/11/22 青岛银行:关于获准

发行 2019 年小型微

型企业贷款专项金

融债券的公告

本行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过 80 亿元人民币金融债券，募集资金依

据适用法律法规和监管部门批复，将全部用于发放小微企业贷款。

2019/11/22 杭州银行:首次公开

发行限售股上市流

通公告

本次限售股上市流通数量为 166,992,000 股，本次限售股上市流通日期为 2019 年 11

月 27 日。

2019/11/22 财通证券:关于公开

发行可转换公司债

券申请文件反馈意

见回复的公告

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得

核准存在不确定性。

2019/11/22 哈投股份:关于完成

注册资本工商变更

登记的公告

公司注册资本由人民币 210,851.3762 万元减少为 208,057.0520 万元。

2019/11/22 华创阳安:关于首次 公司拟使用不低于人民币 30,000.00 万元且不超过人民币 60,000.00 万元资金回购公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金融行业日报：拟对证券基金公司设立职业道德

与行业文化建设考核指标

风险评级：中风险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 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eng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
图 1： 2019/11/21 申万金融行业涨跌幅 (%) 图 1： 2019/11/21 金融行业个股涨跌幅前 5名 (%)

资料来源：东莞证券研究所，wind 资料来源：东莞证券研究所，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回购公司股份的公

告

司股份，回购价格不超过 15.26 元/股（含 15.26 元/股），回购股份期限自公司董事

会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟用于员工持股计划。

2019/11/22 第一创业:关于持股

5%以上股东减至 5%

以下的提示性公告

2019年 10月 25日至2019年 11月 21日期间，能兴控股累计减持本公司股份 17,142,566

股，占本公司总股本的 0.489452%。截至 2019 年 11 月 21 日，能兴控股持有本公司

175,119,934 股，占本公司总股本的 4.999998%，低于本公司总股本的 5.00%。

重要新闻： 2019/11/21

2019/11/21 券商 深圳中院近日发布《关于强制执行上市公司股票的工作指引》（试行），这是国内法院

出台的首份关于强制执行上市公司股票的专业办案指引。《指引》着力解决执行实践中

关于上市公司股票执行的难题，对强制执行上市公司股票的全流程进行规范。--wind

2019/11/21 券商 被立案调查一年后，五洋债中的券商责任有了相应认定。近日证监会下发行政处罚决定

书，因未充分核查五洋建设应收账款、投资性房地产等问题，德邦证券被责令改正、给

予警告，没收非法所得 1857.44 万元，并处以 55 万元罚款；时任相关负责人、项目组

成员也被予以处罚。--wind

2019/11/21 券商 证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会讲话表示，证券基金公司必须坚持

一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳，把合规经营摆在更加突出的位置。

监管部门要完善证券基金机构分类评价政策体系，研究设立职业道德与行业文化建设专

项指标，将严重影响行业声誉形象的“害群之马”及时清理出行业。

证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中基协、中证协分别发布《公募基金行业文

化建设倡议书》和《证券行业文化建设倡议书》。中国证券行业文化建设委员会正式成

立，委员会由证监会相关部门、地方证监局、沪深证券交易所、证券业协会、证券公司

相关负责人组成。

--wind

2019/11/21 基金 浮动管理费率基金重启试点，首批 6 家基金公司产品获得批文。这 6 家基金公司分别为

国泰基金、富国基金、华泰柏瑞、兴全基金、中欧基金和华安基金。--wind

2019/11/21 中介 财政部、证监会发布通知，责令众华会计师事务所暂停承接新的证券业务，并限期整改。

众华所因在执行审计业务过程中未能勤勉尽责，同一年内受到证监会两次行政处罚。

--wind

2019/11/21 银行 北京银保监局规范银行业金融机构同业业务，要求不得通过对同业业务过度加杠杆方式

非理性扩张，不得将从事投资、资产管理等业务的非金融机构列为交易对手，对资质不

同的交易对手设定差异化的授信策略。--wind

风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。

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东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上

谨慎推荐 预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间

中性 预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上

行业投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上

谨慎推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间

中性 预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

风险等级评级

低风险 宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告

中低风险 债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告

中风险 可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告

中高风险 科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告

高风险 期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

分析师承诺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

本人具有中国证券业协会授予的证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投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所

知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、

基金管理公司、资产管理公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等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有

利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证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研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券为全国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综合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证券公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，具备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券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询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务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

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报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券股份有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（以
“本公司”）的客户使用。本公司不会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

本报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料及观点均为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规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法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且被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公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认为可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但本公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对这些信息的准确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及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整性不作任何保证。本报

告所载的资料、意见及推测仅反映本公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于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价

值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采

用不同观点和分析方法而与本公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其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相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。在任何情况下，本报告所载的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、工

具、意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及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只提供给客户作参考之用，并不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对任何人的投资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。投资者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自主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投资决策并自行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资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，

据此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的任何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资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策与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和作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无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。在任何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况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，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不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任何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本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的任何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容所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何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何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，任何形式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享证券投资收益或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担证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投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失的书面或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承诺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。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公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所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关

联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法律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报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行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证券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交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，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可能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公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
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行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纪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产管理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服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。本报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版权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莞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券股份有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公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关内容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所有，未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本公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事先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，

任何人不得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任何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式翻版、复制、刊登。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引用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刊发，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本报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的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来源、作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和发布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使用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
的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不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有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意的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