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
休闲服务行业周报（03.01-03.05）

经济数据的向好引致市场波动性的加强

本周观点

全球经济数据或因同比基数较低或防疫封锁措施的放松持续表现

较好，这些加剧了市场保持原有风格的难度。

市场表现

本周交易日为5天。行业指数震荡明显。本周沪深300下降

1.39%，行业下降0.23%。

重点公司动态

腾邦国际：腾邦国际发布关于持股 5%以上股东减持股份比例达到

1%暨减持计划数量过半的公告。公司于 2021 年 3 月 1 日收到公司

持股 5%以上股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联发展”）

出具的《关于减持腾邦国际股票计划的实施进展告知函》，华联

发展于 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 3 月 1 日期间以集中竞价交

易方式减持公司股份数量累计为 6,165,000 股，占公司总股本的

1%。

*ST 联合：*ST 联合发布国旅联合股份有份公司涉及诉讼一审判

决结果的公告。案件所处的诉讼阶段：一审判决；上市公司所处

的当事人地位：原告；诉讼请求的涉案金额：55,227,962 元；对

上市公司利润的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效，

如不服此判决，可依法提起上诉，因此无法判断本次诉讼判决结

果对上市公司利润的影响。

风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；中美关系进一步恶化。

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市场表现

休闲服务行业 -0.23%

沪深 300 -1.39%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
涨幅前五个股

大东海 A 13.49%

腾邦国际 11.98%

凯撒旅业 11.24%

众信旅游 10.89%

*ST 联合 6.56%

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
跌幅前五个股

锦江酒店 -9.60%

华天酒店 -4.01%

大连圣亚 -1.16%

云南旅游 -1.12%

西藏旅游 -0.85%

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
一、 市场表现

本周交易日为 5 天。行业指数震荡明显。本周沪深 300 下降 1.39%，行业下降

0.23%。

二、 行业数据跟踪

本周行业涨跌幅排名前十：

三、 行业要闻和重要动态

腾邦国际：腾邦国际发布关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%暨减持计

划数量过半的公告。公司于 2021 年 3 月 1 日收到公司持股 5%以上股东华联发展集

团有限公司（以下简称“华联发展”）出具的《关于减持腾邦国际股票计划的实施进

展告知函》，华联发展于 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 3 月 1 日期间以集中竞价交

易方式减持公司股份数量累计为 6,165,000 股，占公司总股本的 1%。

*ST 联合：*ST 联合发布国旅联合股份有份公司涉及诉讼一审判决结果的公告。

案件所处的诉讼阶段：一审判决；上市公司所处的当事人地位：原告；诉讼请求的涉

案金额：55,227,962 元；对上市公司利润的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚

未生效，如不服此判决，可依法提起上诉，因此无法判断本次诉讼判决结果对上市公

司利润的影响。

西域旅游：西域旅游发布关于监事会换届选举的公告。公司第五届监事会任期于

2020 年 12 月 15 日已届满，公司于 2020 年 12 月 14 日披露了《关于第五届董事会

和监事会延期换届的公告》，对监事会延期换届相关事项做了说明。根据《公司法》、

《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关

法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 3 月 2 日召开监事会会议，审议通过了

《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公

司监事会提名吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为监事会非职工代表监事候选人。

另外两名职工代表监事将由公司职工代表。

图表 1：本周涨幅前十个股  图表 2：本周跌幅前十个股

名称 涨跌幅

大东海 A 13.49%

腾邦国际 11.98%

凯撒旅业 11.24%

众信旅游 10.89%

*ST 联合 6.56%

西域旅游 5.56%

丽江股份 4.82%

天目湖 4.46%

曲江文旅 3.77%

锋尚文化 3.64%

 名称 涨跌幅

锦江酒店 -9.60%

华天酒店 -4.01%

大连圣亚 -1.16%

云南旅游 -1.12%

西藏旅游 -0.85%

中国中免 -0.66%

金陵饭店 -0.51%

同庆楼 -0.35%

全聚德 -0.19%

长白山 0.12%

数据来源：华福证券研究所， Wind 资讯  数据来源：华福证券研究所， Wind 资讯 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
丽江股份：丽江股份发布迪庆月光城英迪格酒店开业的公告。2012 年 12 月 27

日，公司董事会审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案，

同意将香格里拉香巴拉月光城项目作为公司非公开发行股票募集资金实施项目，原计

划投资总额为 62,382.04 万元。2014 年 1 月 28 日，本次非公开发行股票募集资金

到位。2016 年 10 月 27 日，公司董事会会议审议通过了《关于调整募投项目进度及

投资规模的议案》:董事会拟将香巴拉月光城项目投资总额由 62,382.04 万元调整为

50,598.75 万元，本议案经股东大会审议通过。香巴拉月光城项目酒店区委托洲际酒

店管理集团进行管理，酒店名称为“迪庆月光城英迪格酒店”，目前已完成开业筹备

工作，并于 2021 年 3 月 1 日起正式营业。

大连圣亚：大连圣亚发布 2021 年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过

了《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于提请增加补

选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司 2020 年度年审

会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度融资额度的议案》。

四、 风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；中美关系进一步恶化。 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分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本

报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何

形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公

司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何

责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等

信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不

同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本

报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产

品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资

者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权

均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分

发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也

可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的

唯一参考依据。
投资评级声明
类别
说明 评级 体系

股票

投资评级

以报告日起 6 个月内，公司

股价相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

强烈推荐 公司股价涨幅超基准指数 15%以上

审慎推荐 公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股价涨幅超基准指数 5-15%之间

中性 公司股价变动幅度相对于基准指数介于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5%之间

回避 公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股价表现弱于基准指数 5%以上

行业

投资评级

以报告日起 6 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月内，行业

指数相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

推荐 行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性 行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避 行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指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