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休闲服务行业周报（06.07-06.11）

行业延续区间内下行行情

本周观点

本周行业指数延续区间内下行行情。以白酒为代表的相关标的价

格下跌对大消费行业标的走势产生的一定的负面影响。

市场表现

本报告期交易日为5天。行业指数延续区间内下行行情。期间沪

深300下跌1.09%，行业下跌2.65%。

重点公司动态

*ST 腾邦：*ST 腾邦发布关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计

划实施完成的公告。公司于 2020 年 11 月 26 日披露《关于持股

5%以上股东股份减持计划预披露公告》。预披露公告之日华联发

展集团有限公司持有公司股份 41,752,530 股。华联发展计划自上

述公告披露之日起 15 个交易日之后的六个月内减持不超过

12,330,100 股，占公司总股本比例为 2.00%。截至本公告披露之

日，华联发展已累计减持公司股份 12,330,100 股，减持公司股份

总数达到公司总股本的 2.00%，华联发展减持股份计划已实施完

成。

云南旅游：云南旅游发布关于继承股份过户完成的公告。公司原

股东贾宝罗于 2021 年 1 月 4 日因病身故。贾宝罗生前持有公司

股份 29,388,755 股，占公司总股本的 2.9%。根据广东省深圳市

南山公证处出具的《公证书》，贾宝罗先生所持有本公司股份由贾

博特继承。上述权益变动的证券过户手续已于 2021 年 5 月 28 日

办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过

户登记确认书》。

风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；中美关系进一步恶化。

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涨幅前五个股

*ST 腾邦 15.45%

*ST 西域 8.97%

云南旅游 6.73%

桂林旅游 6.58%

*ST 米奥 5.90%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跌幅前五个股

全聚德 -8.37%

福成股份 -7.53%

科锐国际 -5.87%

宋城演艺 -5.78%

首旅酒店 -5.60%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
一、 市场表现

本报告期交易日为 5 天。行业指数延续区间内下行行情。期间沪深 300 下跌

1.09%，行业下跌 2.65%。

二、 行业数据跟踪

本周行业涨跌幅排名前十：

三、 行业要闻和重要动态

*ST 腾邦：*ST 腾邦发布关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完成的

公告。公司于 2020 年 11 月 26 日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露

公告》。预披露公告之日华联发展集团有限公司持有公司股份 41,752,530 股。华联发

展计划自上述公告披露之日起 15 个交易日之后的六个月内减持不超过 12,330,100

股，占公司总股本比例为 2.00%。截至本公告披露之日，华联发展已累计减持公司股

份 12,330,100 股，减持公司股份总数达到公司总股本的 2.00%，华联发展减持股份

计划已实施完成。

云南旅游：云南旅游发布关于继承股份过户完成的公告。公司原股东贾宝罗于

2021 年 1 月 4 日因病身故。贾宝罗生前持有公司股份 29,388,755 股，占公司总股

本的 2.9%。根据广东省深圳市南山公证处出具的《公证书》，贾宝罗先生所持有本公

司股份由贾博特继承。上述权益变动的证券过户手续已于 2021 年 5 月 28 日办理完

成并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

桂林旅游：桂林旅游发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通

过的公告。2021 年 6 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对桂林旅游

股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公

开发行股票的申请获得审核通过。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会对公

司本次非公开发行股票事项的书面核准文件， 本公司将在收到中国证监会作出的予

以核准的决定文件后另行公告。

图表 1：本周涨幅前十个股  图表 2：本周跌幅前十个股

名称 涨跌幅

*ST 腾邦 15.45%

*ST 西域 8.97%

云南旅游 6.73%

桂林旅游 6.58%

*ST 米奥 5.90%

西安旅游 3.93%

曲江文旅 2.98%

张家界 2.88%

*ST 东海 A 2.80%

峨眉山 A 2.42%

 名称 涨跌幅

全聚德 -8.37%

福成股份 -7.53%

科锐国际 -5.87%

宋城演艺 -5.78%

首旅酒店 -5.60%

大连圣亚 -5.17%

锋尚文化 -2.91%

锦江酒店 -2.77%

同庆楼 -2.68%

中国中免 -2.68%

数据来源： Wind 资讯，华福证券研究所，   数据来源： Wind 资讯，华福证券研究所  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
福成股份：福成股份发布关于实际控制人被立案调查的公告。近日，公司实际控

制人李福成先生收到《中国证券监督管理委员会调查通知书（冀证调查字 2021002

号）》。李福成先生涉嫌短线交易被立案调查，涉嫌短线交易具体认定数额，以中国证

券监督管理委员会调查结果为准。公司将持续关注前述事项的进展，并根据相关规定

及时履行信息披露义务。

首旅酒店：首旅酒店发布关于回购注销部分限制性股票的公告。本次限制性股票

计划授予（含首次授予 23 人；预留授予 3 人）的激励对象共 26 人，因个人原因已

不符合公司 2018 限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股（含首次授予 615,750 股；

预留授予 65,000 股）进行回购注销。首次授予限制性股票回购价格由 8.63 元/股调

整为 8.45 元/股。预留授予限制性股票回购价格由 8.18 元/股调整为 8.11 元/股。本

次限制性股票回购，公司拟支付回购价款总计 5,730,237.5 元人民币，回购资金为自

有资金。

四、 风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；中美关系进一步恶化。 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分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本

报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何

形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公

司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何

责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等

信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不

同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本

报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产

品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资

者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权

均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分

发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也

可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的

唯一参考依据。
投资评级声明

类别 说明 评级 体系

股票

投资评级

以报告日起 6 个月内，公司

股价相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

强烈推荐 公司股价涨幅超基准指数 15%以上

审慎推荐 公司股价涨幅超基准指数 5-15%之间

中性 公司股价变动幅度相对于基准指数介于±5%之间

回避 公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业

投资评级

以报告日起 6 个月内，行业

指数相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

推荐 行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性 行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避 行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数 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王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