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市场表现
 本周行情回顾：本周各大指数呈现出震荡向上的走势。其

中上证综指、深证成指、创业板和沪深 300 指数涨跌幅分别为

0.15%、1.18%、2.36%和-0.23%。本周表现较好的行业是有色

金属和电气设备。SW家电板块下跌 1.18%，跑输沪深 300 指数

1.65 个百分点。本周家用电器行业个股表现涨跌不一，上涨

幅度前五的分别是康盛股份、东方电热、天银机电、天际股份

和海立股份。上涨幅度后五的分别是莱克电气、开能健康、春

光科技、爱仕达、海信视像。

 行业及公司动态回顾：（1）盾安环境:关于收到浙江证监局

警示函的公告；（2）春光科技:股东及董监高减持股份计划公

告；（3）东方电热:关于全资子公司签订日常经营合同的公告；

（4）东方电热:关于收购千盛电气集团有限公司部分资产的进

展公告（5）盾安环境:2021 年半年度业绩预告；（6）7月家用

空调排产数据发布。

 本周观点：不同赛道分化明显，结构性机会仍存。我们统

计了上周沪深 A 股 79 家家电上市公司估值，平均 PE（TTM）

为 34.9 倍，其中 28家超过平均值。分赛道来看，小家电上周

平均 PE（TTM）为 87.29 倍，厨卫电器上周平均 PE（TTM）为

26.52 倍，照明设备上周平均 PE（TTM）为 35.72 倍，而白电

平均 PE 不足 20倍。我们认为当前估值相对较低，而业绩表现

较为亮眼的厨卫板块或存在一定预期差，当前厨卫电器行业下

游需求较旺，21Q1 业绩明显好于去年同期，叠加疫情影响导

致的全球订单转移、厨电企业未来的扩产计划正在逐步落地等

因素，业绩有望持续释放。因此当前厨电板块从估值角度看，

仍有投资机会。我们建议积极关注长期业绩稳定，多元化布局

家电品类，同时全球份额有望继续攀升的美的集团、海尔智家

等。同时，我们认为厨电板块估值不高，下游需求旺盛，行业

景气度维持高位，且企业产能也在不断扩张，业绩释放或超预

期，我们建议积极关注业绩表现良好，产能有望逐渐落地的莱

克电气、浙江美大、九阳股份等。

 风险提示：行业景气度下降的风险；线上销售不及预期的

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

指数表现（最近一年）

指数/板块
过去一周

涨跌幅（%）

过去一月

涨跌幅（%）

年初至今涨

跌幅（%）

上证综指 0.15  -1.87  1.47

深证成指 1.18  -2.09  2.58

创业板指 2.36  -2.08  15.25

沪深300 -0.23  -2.96  -2.72

SW家电 -1.88  -3.20  -18.29

资料来源：Wind，华鑫证券研发部 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风险；原材料价格上涨带来的风险等。 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1. 市场行情回顾

1.1 本周家电板块跑输沪深 300 指数

本周各大指数呈现出震荡向上的走势。其中上证综指、深证成指、创业板和沪深

300 指数涨跌幅分别为 0.15%、1.18%、2.36%和-0.23%。

本周表现较好的行业是有色金属和电气设备。SW 家电板块下跌 1.18%，跑输沪深

300 指数 1.65 个百分点。

1.2 本周板块个股表现

本周家用电器行业个股表现涨跌不一，上涨幅度前五的分别是康盛股份、东方电

热、天银机电、天际股份和海立股份。上涨幅度后五的分别是莱克电气、开能健康、

春光科技、爱仕达、海信视像。

图表 1：本周行业指数表现（单位：%）

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

图表 2：本周家电板块个股涨跌幅（单位：%）

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

周涨幅前五（%） 周跌幅前五（%）

康盛股份 22.62 莱克电气 -17.21

东方电热 22.01 开能健康 -12.41

天银机电 18.20 春光科技 -10.17

天际股份 16.61 爱仕达 -8.11

海立股份 9.61 海信视像 -7.90

 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2. 行业及公司动态回顾

2.1 盾安环境:关于收到浙江证监局警示函的公告

盾安环境于 2021 年 1 月 30 日披露《2020 年度业绩预告》，预计 2020 年度归属于

上市公司股东的净利润亏损 3.6 亿元-4.5 亿元。2021 年 2 月 27 日披露《2020 年度业

绩快报》，预计 2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损 3.74亿元。

盾安环境于 2021 年 4 月 10 日披露《2020 年度业绩快报修正公告》，修正后 2020

年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9.68亿元，与此前的业绩预告、业绩快报存

在重大差异，盾安环境在预测 2020年度业绩时未考虑对外担保因素对公司的负面影响，

预测不够审慎，导致 2020年度业绩预告不准确。

------wind（7/5）

2.2 春光科技:股东及董监高减持股份计划公告

截至本公告披露日，作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股

东、董事、董事会秘书，王胜永先生直接持有公司股份 98,700 股，占公司总股本的

0.0734%；通过金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 175,000 股，

占公司总股本的 0.1302%；直接和间接合计持有 273,700股，占公司总股本的 0.2036%。

本次预计减持期间自 2021年 7月 27日至 2022年 1月 26日。本次王胜永先生计

划以集中竞价方式减持所持有公司股份不超过 24,600股（占公司总股本比例的

0.0183%），减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转

增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

------wind（7/6）

2.3 东方电热:关于全资子公司签订日常经营合同的公告

近日，公司接到全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞

吉”或“卖方”）及镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”或“卖方”）与青

海丽豪分别签署的《还原炉买卖合同）及《辐射式电加热器买卖合同》，合同打印的签

字日期分别为 2021年 6月 25日和 2021年 6月 16日。根据上述合同，东方瑞吉为青

海丽豪生产多台还原炉，镇江东方为青海丽豪生产多套辐射式电加热器，合同总金额

为 17,396万元整（含税，下同），交货时间分别为合同签订后 240天内分批交货及收

到预付款之日起 210天内安装验收完毕。

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------wind（7/6）

2.4 东方电热:关于收购千盛电气集团有限公司部分资产的进展公告

2021年 5月 14日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购千盛电气集团有限公司部分资产

的议案》，公司拟以自有资金 6,060 万元（含税）收购千盛电气集团有限公司位于镇江

新区银河路 53号的土地和厂房及其附属物。近日，公司在购买协议约定的付款条件具

备的前提下支付了第一笔收购款，并与千盛电气办理完成了不动产权过户手续，收到

了镇江市自然资源和规划局核发的不动产权证。

-------wind（7/7）

2.5 盾安环境:2021年半年度业绩预告

公司公布 2021年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入 2.4-2.8亿元，较去

年同期增长 314.7%-350.48%。公司业绩预计扭亏为盈的主要原因：一是公司紧紧围绕

核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，各类产品市场份额进一步提升；持

续向内挖潜降本，从供产销各方面改善资产运营效率，公司 2021年上半年主要产品产

销量大幅度增长，营业收入增长，净利润相应增长；二是上年同期受新冠肺炎疫情影

响，公司生产和销售受到一定影响；三是上年同期处置非核心资产及业务产生了损失。

-------wind（7/9）

2.67月家用空调排产数据发布

2021年 7月家用空调行业总排产计划 1385万，同比下滑 9.6%，环比下滑 10.6%。

内销市场 5、6月终端销售不及预期，7月企业排产较为谨慎。出口市场进入淡季，加

之华南地区疫情给港口出货带来一定的影响。

2021年 5月家用空调产销数据：产量 1546.1万台，同比下滑 4.0%，销量 1588.4

万台，同比下滑 3.3%，内销出货 878.1万台，同比下滑 14.5%，出口 710.3万台，同

比增长 15.5%。

-------产业在线（7/1）

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3.行业数据跟踪

图表 3 国内家用空调月度产销量

图表 4 国内家用冰箱月度产销量

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

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图表 5 国内家用洗衣机月度产销量

图表 6 国内家用燃气灶月度产销量

资料来源：wind，华鑫证券研发部

资料来源：国家统计局，华鑫证券研发部

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4. 本周观点

不同赛道分化明显，结构性机会仍存。我们统计了上周沪深 A股 79 家家电上

市公司估值，平均 PE（TTM）为 34.9 倍，其中 28家超过平均值。分赛道来看，小

家电上周平均 PE（TTM）为 87.29 倍，厨卫电器上周平均 PE（TTM）为 26.52 倍，

照明设备上周平均 PE（TTM）为 35.72 倍，而白电平均 PE不足 20 倍。我们认为当

前估值相对较低，而业绩表现较为亮眼的厨卫板块或存在一定预期差，当前厨卫

电器行业下游需求较旺，21Q1 业绩明显好于去年同期，叠加疫情影响导致的全球

订单转移、厨电企业未来的扩产计划正在逐步落地等因素，业绩有望持续释放。

因此当前厨电板块从估值角度看，仍有投资机会。

我们建议积极关注长期业绩稳定，多元化布局家电品类，同时全球份额有望

继续攀升的美的集团、海尔智家等。同时，我们认为厨电板块估值不高，下游需

求旺盛，行业景气度维持高位，且企业产能也在不断扩张，业绩释放或超预期，

我们建议积极关注业绩表现良好，产能有望逐渐落地的莱克电气、浙江美大、九

阳股份等。

5. 风险提示

行业景气度下降的风险；线上销售不及预期的风险；原材料价格上涨带来的风险等。 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姚嘉杰：华鑫证券分析师，工商管理硕士，2020 年 1 月加入华鑫证券研发部。

股票的投资评级说明：

 投资建议
预期个股相对沪深 300 指数涨

幅

1 推荐 >15%

2 审慎推荐 5%---15%

3 中性 (-)5%--- (+)5%

4 减持 (-)15%---(-)5%

5 回避 <(-)15%

以报告日后的 6个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。

行业的投资评级说明：

 投资建议
预期行业相对沪深 300 指数涨

幅

1 增持 明显强于沪深 300 指数

2 中性 基本与沪深 300 指数持平

3 减持 明显弱于沪深 300 指数

以报告日后的 6个月内，行业相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。

华鑫证券有限责任公司投资评级说明

分析师简介

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