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[Table_Summary]

投资要点：

 上市公司重要公告

贵州茅台：关于收到推荐董事长人选文件的公告

桂发祥  ：关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

恰恰食品：关于回购公司股份的方案的公告

 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格继续小幅上涨。截至 2021 年 8 月 25 日，主产区生

鲜乳平均价为 4.38 元/公斤，环比微幅上涨，同比上涨 17.10%。

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并且延

续涨价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势

确立。截至今年 9 月 3 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到 36.07

元/千克、14.09 元/千克、21.49 元/千克，分别同比变动-65.69%、-56.50%、

-56.65%。

 本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数上涨 2.11%，食品饮料板块微涨 0.93%，行业跑

输市场 1.18 个百分点，位列中信 30 个一级行业下游。其中，酒类上涨 0.56%，

饮料上涨 1.11%，食品上涨 2.63%。个股方面，莲花健康、伊力特及迎驾贡

酒涨幅居前，百润股份、妙可蓝多以及威龙股份跌幅居前。

 投资建议

本周，食品饮料受到大盘影响小幅反弹。至 8 月底食品饮料行业半年报已披

露完毕，从业绩情况看各细分子行业基本符合预期，业绩同比情况主要受到

去年基数影响有所扰动，白酒板块依然表现出了强大的稳定性。从月度数据

看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周

期或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩

拐点。在细分子品类方面，仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒，以时

间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面，上游成本压力

在四季度或会有所缓解，目前来看压力传导最顺利的仍为啤酒板块，其次为

乳制品。目前龙头酒企选择直接提价应对成本上涨，而中长期看，啤酒在竞

争格局驱缓的当下，伴随产品结构升级，高端化的趋势不减，建议积极关注。

综上，我们暂给予行业“中性”的投资评级，推荐五粮液（000858）、今世

缘（603369）、百润股份（002568）、青岛啤酒（600600）以及伊利股份

（600887）。 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
 风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。 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
1.上市公司重要公告

表 1：A 股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

600519 贵州茅台
关于收到推荐董事

长人选文件的公告

根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为贵州茅台酒股份有限公司（以下

简称公司）董事、董事长人选，建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大

会对上述职务调整进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。

丁雄军，男，汉族，籍贯湖北崇阳，1974 年 8 月出生，1995 年 7 月参加工作，

1994 年 6 月加入中国共产党，研究生学历，理学博士，现任中国贵州茅台酒厂

（集团）有限责任公司党委委员、书记、董事、董事长。简历如下：2013.11

——2014.02 贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员；2014.02——2016.10 贵

州省政府副秘书长、办公厅党组成员,省委全面深化改革领导小组办公室副主任

（兼）；2016.10——2016.11 贵州省毕节市委常委；2016.11——2018.10 贵

州省毕节市委常委、副市长（分管市政府常务工作）；2018.10——2021.08 贵

州省能源局党组书记、局长； 2021.08—— 中国贵州茅台酒厂（集团）有限

责任公司党委委员、书记、董事、董事长。

002820 桂发祥

关于持股 5%以上

股东减持股份暨权

益变动的提示性公

告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有

公司 5%以上股份的股东涌津滦海 1 号出具的《简式权益变动报告书》，2021

年 9 月 3 日，涌津滦海 1 号通过大宗交易方式减持其所持本公司股份 1,024,100

股（占公司总股本 0.50005%）。本次权益变动后，涌津滦海 1 号持有本公司股

份 10,239,900 股，占比 4.99995%，不再是公司持股 5%以上股东。本次权益

变动后，涌津滦海 1 号不再是公司持股 5%以上股东。涌津滦海 1 号本次减持

未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违背

承诺的情形。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治

理结构和持续经营产生重大影响。

002557 恰恰食品
关于回购公司股份

的方案的公告

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增

长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，

同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、

核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益

结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股份用于

后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人

民币 3,000 万元（含），且不超过 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 60.16

元/股（含）；若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购

股份总额为 99.734 万股，占目前公司总股本的 0.2%。具体回购股份的数量及

占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为

自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

资料来源：公司公告，渤海证券 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
2 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格继续小幅上涨。截至 2021 年 8 月 25 日，主产区生鲜乳

平均价为 4.38 元/公斤，环比微幅上涨，同比上涨 17.10%。

图 1：主产区生鲜乳平均价  图 2：主产区生鲜乳价格变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券  资料来源：Wind，渤海证券

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并且延续涨

价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势确立。截

至今年 9 月 3 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到 36.07 元/千克、14.09

元/千克、21.49 元/千克，分别同比变动-65.69%、-56.50%、-56.65%。

图 3：22 省仔猪价格及其变动趋势 图 4：22 省生猪价格及其变动趋势 图 5：22 省猪肉价格及其变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券   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
3.本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300指数上涨 2.11%，食品饮料板块微涨 0.93%，行业跑输市

场 1.18 个百分点，位列中信 30 个一级行业下游。其中，酒类上涨 0.56%，饮料

上涨 1.11%，食品上涨 2.63%。

图 6：行业指数周涨跌幅排行

资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，莲花健康、伊力特及迎驾贡酒涨幅居前，百润股份、妙可蓝多以及威

龙股份跌幅居前。

表 2：CS 食品饮料行业内个股涨跌幅

涨跌幅前三名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后三名 周涨跌幅（%）

莲花健康 24.44% 百润股份 -11.07%

伊力特 14.89% 妙可蓝多 -7.65%

迎驾贡酒 13.82% 威龙股份 -3.06%

资料来源：Wind，渤海证券 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
4.投资建议

本周，食品饮料受到大盘影响小幅反弹。至 8 月底食品饮料行业半年报已披露完

毕，从业绩情况看各细分子行业基本符合预期，业绩同比情况主要受到去年基数

影响有所扰动，白酒板块依然表现出了强大的稳定性。从月度数据看，我们认为

白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大

众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩拐点。在细分子品类方

面，仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加

速扩容的次高端。而大众品方面，上游成本压力在四季度或会有所缓解，目前来

看压力传导最顺利的仍为啤酒板块，其次为乳制品。目前龙头酒企选择直接提价

应对成本上涨，而中长期看，啤酒在竞争格局驱缓的当下，伴随产品结构升级，

高端化的趋势不减，建议积极关注。综上，我们暂给予行业“中性”的投资评级，

推荐五粮液（000858）、今世缘（603369）、百润股份（002568）、青岛啤酒（600600）

以及伊利股份（600887）。

5.风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。

 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投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 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