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投资要点：

◼ 行情回顾：本周申万日用化学产品行业指数整体上涨 0.08%，较上周有

所下降，但略高于申万一级行业的平均周涨幅（-0.29%），且跑赢同期

沪深 300 指数约 0.21 个百分点。行业内半数个股录得正收益，其中贝泰

妮的周涨幅超过 10%。估值方面，本周行业估值有所上升，但仍略低于

近一年以来的估值中枢。截至 2021 年 9 月 24 日，申万日用化学产品行

业整体 PE（TTM，整体法）约 60.84 倍，相对沪深 300 PE（TTM，整体

法）4.83 倍。

◼ 相关公司公告及新闻：（1）贝泰妮：关于首次公开发行网下配售限售股

上市流通提示性公告。解除限售股东户数共计6,992户，股份数量

3,501,588股，占公司总股本的0.83%，限售期为自公司股票上市之日起6

个月；本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月27日。（2）上海家

化：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。回购价格：不超

过人民币75.97元/股（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公

司股票交易均价的150%）；回购数量：123.00万股。回购资金规模：不

低于人民币4672.77万元，不超过人民币9344.31万元；回购资金来源：

自有资金；回购用途：用于股权激励。（3）丸美股份：持股5%以上股

东集中竞价减持股份计划公告。鉴于L Capital持股丸美股份时间较长，其

作为股权投资公司，存在自身资金退出需求。L Capital计划本次集中竞价

减持公司股份数量不超过8,036,392股，不超过公司总股本的2%，在自本

公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行。（4）青松股份：公司

经营一切正常，化妆品业务订单良好。（5）高端美妆零售品牌HAYDON

黑洞不仅在杭州新增一家门店，同时还宣布完成了新一轮融资。目前，

HAYDON黑洞的估值已达10亿美元。

◼ 行业观点：建议从中长期关注国货优质龙头。随着功效性护肤赛道崛起，

细分领域和国货龙头有较大的成长空间。建议从中长期趋势关注国货优

质龙头：功效性护肤龙头【贝泰妮】、第二大本土品牌启初母公司【上

海家化】、药企研发背景【鲁商发展】、大众化妆品龙头【珀莱雅】等。

短期上，建议关注有望受益于“双11”销售的相关公司。

◼ 风险提示：新冠疫情持续反复；产业研发与注册风险；市场监管风险；

行业竞争加剧风险；原料价格波动风险等。 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1.本周行情回顾

1.1 申万日用化学产品略跑赢沪深 300 指数

行业略跑赢沪深 300，行业周涨幅较上周有所下降。2021年 9月 22 日-9 月 24 日，46.43%

的申万一级行业录得正周涨幅；申万日用化学产品行业指数整体上涨 0.08%，较上周有

所下降，但略高于申万一级行业的平均周涨幅（-0.29%），且跑赢同期沪深 300指数约

0.21 个百分点。

图 1：2021 年 9 月 22 日-9 月 24 日申万日用化学产品行业与申万一级行业的周涨幅（%）

数据来源：iFind，东莞证券研究所

1.2 半数个股录得正收益

行业内半数个股录得正收益。2021年 9月 22 日-9月 24日，申万日用化学产品行业 50%

的个股录得正收益，分别为贝泰妮（16.58%）、名臣健康（6.17%）、丸美股份（3.84%）、

珀莱雅（2.01%）、水羊股份（1.95%）和上海家化（1.07%），其中贝泰妮的周涨幅超过

10%。而录得负收益的个股为*ST 浪奇（-1.44%）、拉芳家化（-2.11%）、青岛金王（-

2.34%）、两面针（-2.40%）、科思股份（-2.49%）以及赞宇科技（-12.51%），其中赞

宇科技的周跌幅超 10%。 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
图 2：2021 年 9 月 22 日-9 月 24 日申万日用化学产品行业涨跌幅个股图（%）

数据来源：iFind，东莞证券研究所

1.3 行业估值

本周行业估值有所上升，但仍略低于近一年以来的估值中枢。截至 2021 年 9 月 24 日，

申万日用化学产品行业整体 PE（TTM，整体法）约 60.84 倍，仍略低于行业近一年以来

的平均估值（61.56 倍）；相对沪深 300 PE（TTM，整体法）4.83倍，略高于行业近一

年以来的相对估值中枢（4.37倍）。

2. 行业新闻

◼ 关于公开征求《化妆品生产许可管理基本数据集（征求意见稿）》等5个化妆品信息

化标准意见的通知（国家药监局，2021/9/24）

图 3：申万日用化学产品行业 PE（TTM，剔除负值，倍） 图 4：申万日用化学产品行业相对沪深 300PE（TTM，剔除负值，倍）

资料来源：iFind，东莞证券研究所 资料来源：iFind，东莞证券研究所 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
为推进化妆品监管信息化建设与数据共享，国家药监局组织编制完成《化妆品生产

许可管理基本数据集》《普通化妆品备案管理基本数据集》《特殊化妆品注册管理

基本数据集》《化妆品监管信息基础数据元（注册备案及生产许可部分）》《化妆

品监管信息基础数据元值域代码（注册备案及生产许可部分）》等5个征求意见稿

（附件1~5）。现向社会公开征求意见。

◼ 广东省药品监管局现场检查儿童化妆品生产企业的生产和质量管理情况（广东药监，

2021/9/23）

今年以来，广东省药品监管局全力开展儿童化妆品专项检查。近日到一家儿童化妆

品生产企业，现场检查企业生产和质量管理情况。

◼ 明年1月1日起施行的《化妆品生产经营监督管理办法》对电商平台和平台内经营者

作出明确要求（国家药品监督管理局，2021/9/23）

明年1月1日起施行的《化妆品生产经营监督管理办法》对电商平台和平台内经营者

作出明确要求：一、平台应对平台内经营者实名登记并管理。二、平台发现违法经

营化妆品的，应当删除、屏蔽、断开链接直至停止提供平台服务，并报告药监部门。

三、入驻经营者应全面、真实、准确披露与注册或者备案资料一致的化妆品标签等

信息。国庆节快到了，平台和经营者应牢记，唯有经营有道，才能行稳致远。

◼ 江门市蓬江区局开展儿童化妆品专项行动（国家药品监督管理局，2021/9/22）

为切实保障儿童化妆品质量安全，整治销售无中文标签化妆品行业乱象，打击儿童

化妆品经营中虚假宣传等的突出问题，江门市蓬江区市场监管局在全区范围内集中

开展儿童化妆品专项整治，有效维护辖区儿童化妆品市场经营秩序。

3. 公司重要公告及新闻

◼ 贝泰妮：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告（2021/09/22）

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共

计6,992户，股份数量3,501,588股，占公司总股本的0.83%，限售期为自公司股票上

市之日起6个月；本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月27日（星期一）。

◼ 上海家化：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（2021/09/24）

回购种类：公司发行的A股社会公众股份；回购方式：通过上海证券交易所系统以

集中竞价交易方式回购；回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起

不超过12个月；回购价格：不超过人民币75.97元/股（不高于董事会通过回购股份决

议前30个交易日公司股票交易均价的150%）；回购数量：123.00万股。回购资金规

模：不低于人民币4672.77万元，不超过人民币9344.31万元；回购资金来源：自有资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金；回购用途：用于股权激励。

◼ 丸美股份：持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告（2021/09/25）

截至本公告披露之日，L Capital Guangzhou Beauty Ltd.（以下简称“L Capital”） 持

有广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）26,999,194股股份，占公司

股本总数的6.7192%。鉴于L Capital持股丸美股份时间较长，其作为股权投资公司，

存在自身资金退出需求。L Capital计划本次集中竞价减持公司股份数量不超过

8,036,392股，不超过公司总股本的2%，在自本公告披露之日起15个交易日之后的6

个月内进行。

◼ 水羊股份：关于公司为子公司提供担保的进展公告（2021/09/24）

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运

能力，同时结合公司资金状况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿

元的综合授信额度，公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过20亿元的

连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、

银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司为全资子公司香港御家韩美科技

有限公司（以下简称“御家韩美”）提供最高担保额度为10,000万元人民币的担保，

本次担保后公司对御家韩美的可用担保额度为3,525.10万元人民币。

◼ 青松股份：公司经营一切正常，化妆品业务订单良好（2021/09/23）

9月23日，公司在投资者互动平台表示，公司经营一切正常，化妆品业务订单良好，

相关数据请留意定期报告。

◼ 金三江：公司二氧化硅产品还可以应用于蓄电池、食品、药品、化妆品、涂料等领

域（2021/09/23）

9月23日，公司在投资者互动平台表示，公司二氧化硅产品还可以应用于蓄电池、食

品、药品、化妆品、涂料等领域。

◼ 广百股份：公司化妆品专柜引进了包括多家国际高端化妆品品牌在内的品牌

（2021/09/23）

9月23日，广百股份在投资者互动平台表示，公司化妆品专柜引进了包括多家国际高

端化妆品品牌在内的品牌。

◼ 高端美妆零售品牌HAYDON黑洞版图再扩张（北京商报，2021/09/26）

高端美妆零售品牌HAYDON黑洞不仅在杭州新增一家门店，同时还宣布完成了新一

轮融资。目前，HAYDON黑洞的估值已达10亿美元。

◼ 经营标签不符合规定的化妆品，山东淄博一化妆品店被罚款16000元（中国质量新

闻网，2021/09/24）

山东省淄博市市场监督管理局网站发布行政处罚决定书（淄市监支处字〔2021〕

08015号），涉及张店姬奇化妆品店行政处罚案。

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◼ 广州诗逸兰化妆品有限公司违法使用童工，被罚款 15000 元（信用广州， 2021/9/23）

广州诗逸兰化妆品有限公司因于2021年7月27日至2021年7月30日招用未满16周岁

童工3名共4天，违反《禁止使用童工规定》第六条第一款，被罚款15000元。

◼ ST红太阳透露出进军化妆品级烟酰胺项目的信号（2021/09/23）

近日，作为曾经农药龙头股的ST红太阳（000525.sz）透露出进军化妆品级烟酰胺项

目的信号，在回复投资者提问时称，正在积极推进年产300吨化妆品级烟酰胺项目，

预计2021年12月底投产，并表示借此努力打造新的利润增长点。

◼ 广州韩莱雅化妆品公司违法生产特殊化妆品被罚（2021/09/22）

通报称，广州市韩莱雅化妆品有限公司的上述行为违反了《化妆品监督管理条例》

第十七条及《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款，构成未经国务院药品监督

管理部门注册生产特殊化妆品及未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产

的违法行为，被没收违法所得1922元并处以罚款6万元。

4.行业观点

建议从中长期关注国货优质龙头。随着功效性护肤赛道崛起，细分领域和国货龙头有较

大的成长空间。建议从中长期趋势关注国货优质龙头：功效性护肤龙头【贝泰妮】、第

二大本土品牌启初母公司【上海家化】、药企研发背景【鲁商发展】、大众化妆品龙头

【珀莱雅】等。短期上，建议关注有望受益于“双 11”销售的相关公司。

5.风险提示

（1）新冠疫情持续反复。

（2）产业研发与注册风险。

（3）市场监管风险。

（4）行业竞争加剧风险。

（5）原料价格波动风险等。

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东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上

谨慎推荐 预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间

中性 预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上

行业投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上

谨慎推荐 预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间

中性 预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间

回避 预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

风险等级评级

低风险 宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告

中低风险 债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告

中风险 可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告

中高风险 科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告

高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