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Table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Summary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
投资要点：

 上市公司重要公告

桃李面包：2021 年前三季度业绩快报公告

巴比食品：持股 5%以上股东减持股份计划公告

海天味业：部分产品价格调整的公告

 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格高位震荡。截至 2021 年 10 月 8 日，主产区生鲜乳

平均价为 4.32 元/公斤，环比微幅下降，同比上涨 10.50%，同比增速继续放

缓。肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并

且延续涨价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下

趋势确立。截至今年 10 月 8 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到

23.77 元/千克、10.78 元/千克、18.40 元/千克，分别同比变动-73.39%、

-63.27%、-58.52%。

 本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数上涨 2.20%，食品饮料板块上涨 6.40%，行业跑

赢市场 4.30 个百分点，位列中信 30 个一级行业上游。其中，酒类上涨 7.21%，

饮料上涨 5.33%，食品上涨 3.11%。个股方面，佳禾食品、三元股份及欢乐

家涨幅居前，嘉必优、汤臣倍健及安井食品跌幅居前。

 投资建议

本周，食品饮料板块继续强势反弹。高端白酒利好消息催化以及白酒双节平

稳过度，使得白酒板块有所反馈。此外，海天味业提价落地促使市场预期调

味品板块也即将获得改善，但是下游需求能否恢复仍需观察。市场对于板块

整体负面因素顾虑逐级减少，未来随着三季报的逐渐披露，基数扰动因素或

将消除。从月度数据看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导

致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，

但也即将迎来业绩拐点。在细分子品类方面，仍然建议关注估值趋向于合理

的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方

面，上游成本压力在四季度或会有所缓解，目前来看压力传导最顺利的仍为

啤酒板块，其次为乳制品。乳制品上游原奶上涨已趋于缓和，在需求向好及

前期提价的基础上，业绩有望加速释放，建议积极关注。综上，我们上调行

业至“看好”的投资评级，继续推荐五粮液（000858）、今世缘（603369）、

安琪酵母（600298）、青岛啤酒（600600）以及伊利股份（600887）。 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
 风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。 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
1.上市公司重要公告

表 1：A 股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

603866 桃李面包
2021年前三季度业

绩快报公告

报告期内，公司实现营业收入 466,347.00 万元，同比增长 6.67%；营业利润

71,991.33 万元，同比下降 17.35%；利润总额 72,998.63 万元，同比下降

17.21%；实现归属于上市公司股东净利润 56,871.54 万元，同比下降 17.10%。

公司报告期末总资产为 569,995.12 万元，较年初增长 0.26%；归属于上市公

司股东的所有者权益为 473,492.34 万元，较年初下降 2.03%；归属于上市公

司股东的每股净资产为 4.9725 元，较年初下降 30.02%。报告期内，归属于上

市公司股东的净利润同比下降 17.10%，其主要原因是： ①去年同期受国家阶

段性社保减免政策影响，公司人力成本费用低于本期；②部分原材料价格上涨

导致产品成本有所增加；③去年同期受疫情影响，促销活动相对较少，本期折

让率、返货率均高于上期。

605338 巴比食品
持股 5%以上股东

减持股份计划公告

截至本公告披露日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%

以上的股东嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华

天明”）持有公司股份 13,020,000 股，占公司总股本的 5.25%。嘉华天明因自

身资金需求，计划自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内，即

2021 年 11 月 3 日至 2022 年 1 月 31 日期间，通过上海证券交易所以集中竞价

或大宗交易的方式减持不超过 7,440,000 股，占公司总股本的 3%。其中，通

过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 日内的减持股份的总数不超过

公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 日内的减持

股份总数不超过公司股份总数的 2%。若减持计划期间公司发生派股、送红股、

转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，则减持数量将进行相应调整。

603288 海天味业
部分产品价格调整

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。佛山市海天调

味食品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各主要原材物料、运输、能源等

成本持续上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续

发展，经公司研究决定，对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，

主要产品调整幅度为 3%～7%不等，新价格执行于 2021 年 10 月 25 日开始实

施。本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响，因此调价对公司未来业

绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

资料来源：公司公告，渤海证券 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
2 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格高位震荡。截至 2021 年 10 月 8 日，主产区生鲜乳平均

价为 4.32 元/公斤，环比微幅下降，同比上涨 10.50%，同比增速继续放缓。

图 1：主产区生鲜乳平均价  图 2：主产区生鲜乳价格变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券  资料来源：Wind，渤海证券

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并且延续涨

价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势确立。截

至今年 10 月 8 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到 23.77 元/千克、

10.78 元/千克、18.40 元/千克，分别同比变动-73.39%、-63.27%、-58.52%。

图 3：22 省仔猪价格及其变动趋势 图 4：22 省生猪价格及其变动趋势 图 5：22 省猪肉价格及其变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券   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
3.本周市场表现回顾

近五个交易日沪深300指数上涨 2.20%，食品饮料板块上涨6.40%，行业跑赢市

场 4.30 个百分点，位列中信 30 个一级行业上游。其中，酒类上涨 7.21%，饮料

上涨 5.33%，食品上涨 3.11%。

图 6：行业指数周涨跌幅排行

资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，佳禾食品、三元股份及欢乐家涨幅居前，嘉必优、汤臣倍健及安井食

品跌幅居前。

表 2：CS 食品饮料行业内个股涨跌幅

涨跌幅前三名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后三名 周涨跌幅（%）

佳禾食品 19.90% 嘉必优 -15.86%

三元股份 16.70% 汤臣倍健 -14.46%

欢乐家 15.81% 安井食品 -9.44%

资料来源：Wind，渤海证券

                                      食品饮料行业周报

请务必阅读正文之后的声明                                                           8 of 9

4.投资建议

本周，食品饮料板块继续强势反弹。高端白酒利好消息催化以及白酒双节平稳过

度，使得白酒板块有所反馈。此外，海天味业提价落地促使市场预期调味品板块

也即将获得改善，但是下游需求能否恢复仍需观察。市场对于板块整体负面因素

顾虑逐级减少，未来随着三季报的逐渐披露，基数扰动因素或将消除。从月度数

据看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期

或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩拐点。

在细分子品类方面，仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒，以时间换空间，

此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面，上游成本压力在四季度或会有

所缓解，目前来看压力传导最顺利的仍为啤酒板块，其次为乳制品。乳制品上游

原奶上涨已趋于缓和，在需求向好及前期提价的基础上，业绩有望加速释放，建

议积极关注。综上，我们上调行业至“看好”的投资评级，继续推荐五粮液（000858）、

今世缘（603369）、安琪酵母（600298）、青岛啤酒（600600）以及伊利股份

（600887）。

5.风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。 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投资评级说明：

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

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