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休闲服务行业周报（11.29-12.3）

Omicron 毒株短期冲击市场，中免暂缓港股上市

本周观点

冬季疫情持续蔓延。 12月2日，本土病例新增80例，国内防疫压

力增大。南非首先发现的Omicron变异毒株，因其远超Delta毒株

的传播性，市场产生了明显的恐慌情绪。据目前南非方面的医学

调查，Omicron毒株的感染病例以轻症为主。预计该毒株将会在

短期内冲击市场对于餐饮、旅游业复苏速度的预期。

市场表现

本周交易日为5天。本周沪深300上涨0.84%，行业下跌2.96%。

重点公司动态

众信旅游：众信旅游发布关于回购股份减持计划的进展公告。公

司 2021 年 8 月 25 日召开董事会会议及监事会会议审议通过了

《关于减持公司已回购股份的议案》，公司计划自减持计划公告披

露之日起十五个交易日后的六个月内，且减持开始时点不早于公

司审议与凯撒同盛发展股份有限公司吸收合并相关事宜的股东大

会决议公告后 2 个交易日，减持股份数量不超过 1,812.66 万股。

截至 2021 年 11 月 30 日，公司尚未减持已回购股份。

中国中免：中国中免发布暂缓境外上市外资股（H 股）在香港联

交所主板发行上市的公告。公司自启动境外上市外资股（H 股）

在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作以来，在境

内外监管机构、股东及社会各界的大力支持下，全面完成了包括

境内外有关监管机构核准在内的本次发行上市的相关准备工作。

目前，受新冠肺炎疫情等因素的影响，全球经济受到较大冲击，

资本市场持续低迷，公司经过慎重考虑，决定暂缓本次 H 股发行

上市的进程，后续安排视市场情况确定。

风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；国内冬季防疫政策的收紧。

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
一、 市场表现

本周交易日为 5 天。本周沪深 300 上涨 0.84%，行业下跌 2.96%。

二、 行业数据跟踪

本周行业涨跌幅排名前十：

三、 行业要闻和重要动态

*ST 联合：上海一中院对 Ocean Garden Holdings Ltd.持有的公司流通 B 股

109,209,525 股股票进行重新拍卖。该标的占公司总股本的 8.38%。上述股份已全部

被司法冻结。公司于 11 月 28 日在淘宝网查询，上述股份拍卖事项网拍阶段已结束。

上述股份由“浙江九龙山国际旅游开发有限公司”竞得。本次司法处置股票所得将全

部归公司所有，可在一定程度上改善公司流动性。

桂林旅游：*ST 腾邦发布关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。

公司于 2021 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因公司涉

嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常经营

活动产生影响。公司将积极配合中国证监会的调查工作，公司将持续关注上述事项的

进展情况。

*ST 圣亚：11 月 30 日，上交所发布对公司及有关责任人予以纪律处分的决定。

对大连圣亚及时任董事长杨子平、时任副董事长兼总经理毛崴(代行董事会秘书)、时

任财务总监褚小斌予以公开谴责，对时任董事会秘书庞静予以通报批评。纪律处分决

定书显示，大连圣亚在信息披露方面，相关责任人在职责履行方面存在六项违规行为。

一是公司票被实施退市风险警示相关风险提示、收入扣除等事项披露不真实、不准确，

前后披露存在重大不一致；二是公司未按要求披露实施退市风险警示的公告；三是公

司 2018 年度、2019 年度和 2020 年第一季度、半年度、第三季度报告相关财务数据

前后披露不一致；四是未在 2020 年年度报告中完整披露部分董事的异议情况；五是

关联交易、董事会决议等多项信息披露不规范；六是信息发布不公平，拒不落实上交

图表 1：本周涨幅前十个股  图表 2：本周跌幅前十个股

名称 涨跌幅

中科云网 9.49%

*ST 海创 4.05%

*ST 海创 B 2.61%

*ST 东海 A 2.50%

西藏旅游 2.50%

西安饮食 1.36%

*ST 腾邦 1.17%

*ST 圣亚 0.79%

全聚德 0.67%

*ST 东海 B 0.64%

 名称 涨跌幅

众信旅游 -8.23%

锋尚文化 -5.85%

凯撒旅业 -5.37%

宋城演艺 -4.72%

*ST 米奥 -4.18%

国旅联合 -3.79%

中国中免 -3.44%

君亭酒店 -3.32%

桂林旅游 -3.31%

长白山 -3.06%

数据来源： Wind 资讯，华福证券研究所，   数据来源： Wind 资讯，华福证券研究所  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
所监管要求。

众信旅游：众信旅游发布关于回购股份减持计划的进展公告。公司 2021 年 8 月

25 日召开董事会会议及监事会会议审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，

公司计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，且减持开始时点不

早于公司审议与凯撒同盛发展股份有限公司吸收合并相关事宜的股东大会决议公告

后 2 个交易日，减持股份数量不超过 1,812.66 万股。截至 2021 年 11 月 30 日，公

司尚未减持已回购股份。

中国中免：中国中免发布暂缓境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板发行上

市的公告。公司自启动境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌

上市的相关工作以来，在境内外监管机构、股东及社会各界的大力支持下，全面完成

了包括境内外有关监管机构核准在内的本次发行上市的相关准备工作。目前，受新冠

肺炎疫情等因素的影响，全球经济受到较大冲击，资本市场持续低迷，公司经过慎重

考虑，决定暂缓本次 H 股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。

四、 风险提示

新冠疫情出现反复或恶化；国内冬季防疫政策的收紧。 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分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本

报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何

形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公

司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何

责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等

信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不

同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本

报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产

品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资

者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权

均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分

发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也

可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的

唯一参考依据。
投资评级声明

类别 说明 评级 体系

股票

投资评级

以报告日起 6 个月内，公司

股价相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

强烈推荐 公司股价涨幅超基准指数 15%以上

审慎推荐 公司股价涨幅超基准指数 5-15%之间

中性 公司股价变动幅度相对于基准指数介于±5%之间

回避 公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股价表现弱于基准指数 5%以上

行业

投资评级

以报告日起 6 个月内，行业

指数相对同期市场基准（沪

深 300 指数）的表现为标准

推荐 行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性 行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避 行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

联系方式

华福证券研究所  上海

公司地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢

机构销售：王瑾璐

联系电话：021-20655132

联系邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn