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[Table_Summary]

投资要点：

 上市公司重要公告

加加食品：关于回购公司股份方案的公告

山西汾酒：关于李秋喜董事长到龄退休辞职的公告

安记食品：股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格高位震荡。截至 2021 年 12 月 15 日，主产区生鲜

乳平均价为 4.32 元/公斤，环比持平，同比上涨 4.60%，同比增速继续放缓。

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并且延

续涨价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势

确立。目前看来，猪肉价格临近低点，近期出现小幅反弹。截至今年 12 月

10 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到 30.41 元/千克、17.42 元/

千克、26.07 元/千克，分别同比变动-69.98%、-52.00%、-49.52%。

 本周市场表现回顾

近五个交易日食品饮料板块下跌 3.41%，沪深 300 指数下跌 1.83%，行业跑

输市场 1.58 个百分点，位列中信 30 个一级行业下游。其中，酒类下跌 4.35%，

饮料下跌 0.08%，食品下跌 0.62%。

个股方面，佳隆股份、燕京啤酒及李子园涨幅居前，山西汾酒、皇台酒业以

及海南椰岛跌幅居前。

 投资建议

本周，食品饮料板块震荡下行，板块情绪短期受到山西汾酒换帅以及高端白

酒提价预期尚不明朗有关。当前，我们认为应当摒除短期信息扰动，看长做

多把握当前布局时点。从月度数据看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且

由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品各细分子品类均已

开启提价周期，需要密切关注提价后的市场承接情况。板块方面，仍然建议

关注确定性更强的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高

端。而大众品方面，上游成本压力在明年中或会有所缓解，目前来看竞争格

局相对更好、压力传导更顺利的仍为啤酒板块，其次为乳制品。乳制品上游

原奶上涨已趋于缓和，在需求向好及前期提价的基础上，业绩有望加速释放，

建议积极关注。综上，我们给予行业“看好”的投资评级，继续推荐五粮液

（000858）、今世缘（603369）、安琪酵母（600298）、重庆啤酒（600132）

及伊利股份（600887）。 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
 风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。 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
1.上市公司重要公告

表 1：A 股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

002650 加加食品
关于回购公司股份

方案的公告

公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为促进公司健康稳定长

远发展，维护广大股东利益，增强投资者对公司的信心，同时为建立和完善公

司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效地将股东

利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，公司综合考虑当前经营情况、财

务状况及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社

会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源。本次回购

资金总额不低于人民币 20,000 万元（含本数），且不超过人民币 30,000 万元

（含本数），回购价格不超过 8.45 元/股（含本数）。按回购资金总额上限人民

币 30,000 万元和回购股份价格上限 8.45 元/股测算，预计回购股份数量约为

35,502,959 股，约占目前公司总股本的 3.08%；按回购总金额下限人民币

20,000 万元和回购股份价格上限 8.45 元/股测算，预计回购股份数量约为

23,668,639 股，约占目前公司总股本的 2.05%。

600809 山西汾酒

关于李秋喜董事长

到龄退休辞职的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、 误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021

年 12 月 17 日，公司董事会收到董事长李秋喜先生的书面辞职报告，因到龄退

休，李秋喜先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提

名委员会委员职务。辞去上述职务后，李秋喜先生将不再担任公司任何职务。

上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照《公司法》、《公司章程》

的规定，尽快完成董事长补选工作。李秋喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽

责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在公司治理、战略规划、市

场建设、品牌塑造等方面作出了重要贡献。公司及董事会对李秋喜先生在任职

期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

603696 安记食品

股东及董监高集中

竞价减持股份计划

公告

因自身资金需求，股东林肖芳先生、东方联合、翔宇管理在自本公告日起 15

交易日后的 6 个月内：在任意连续 90 日内通过以大宗交易方式减持其持有的

公司无限售流通股股份的总数合计不超过公司总股本的 2%（即 4,704,000 股）；

在任意连续 90 日内通过证券交易所以集中竞价方式减持其持有的公司无限售

流通股股份的总数合计不超过公司总股本的 1%（即 2,352,000 股）；股东林肖

芳先生、东方联合、翔宇管理作为一致行动人，减持数量将合并计算。减持价

格将按照减持实施时的市场价格确定且不低于公司股票发行价（上市后发生除

权除息等事项的，应作相应调整）。自本公告日起至减持股份计划实施期间，公

司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股

数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及减持价格将进行相应的调整。

在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不

减持股份。

资料来源：公司公告，渤海证券

 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
2 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格高位震荡。截至 2021 年 12 月 15 日，主产区生鲜乳平

均价为 4.32 元/公斤，环比持平，同比上涨 4.60%，同比增速继续放缓。

图 1：主产区生鲜乳平均价  图 2：主产区生鲜乳价格变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券  资料来源：Wind，渤海证券

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格于 2019 年 5 月份开始探底回升并且延续涨

价趋势，去年十一前后价格开始出现明显下滑，猪肉价格中期向下趋势确立。目

前看来，猪肉价格临近低点，近期出现小幅反弹。截至今年 12 月 10 日，全国

22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到 30.41 元/千克、17.42 元/千克、26.07 元/

千克，分别同比变动-69.98%、-52.00%、-49.52%。

图 3：22 省仔猪价格及其变动趋势 图 4：22 省生猪价格及其变动趋势 图 5：22 省猪肉价格及其变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券   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
3.本周市场表现回顾

近五个交易日食品饮料板块下跌 3.41%，沪深 300 指数下跌 1.83%，行业跑输市

场 1.58 个百分点，位列中信 30 个一级行业下游。其中，酒类下跌 4.35%，饮料

下跌 0.08%，食品下跌 0.62%。

图 6：行业指数周涨跌幅排行

资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，佳隆股份、燕京啤酒及李子园涨幅居前，山西汾酒、皇台酒业以及海

南椰岛跌幅居前。

表 2：CS 食品饮料行业内个股涨跌幅

涨跌幅前三名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后三名 周涨跌幅（%）

佳隆股份 26.61% 山西汾酒 -10.74%

燕京啤酒 14.17% 皇台酒业 -8.48%

李子园 12.13% 海南椰岛 -8.26%

资料来源：Wind，渤海证券

                                      食品饮料行业周报

请务必阅读正文之后的声明                                                           8 of 9

4.投资建议

本周，食品饮料板块震荡下行，板块情绪短期受到山西汾酒换帅以及高端白酒提

价预期尚不明朗有关。当前，我们认为应当摒除短期信息扰动，看长做多把握当

前布局时点。从月度数据看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导

致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品各细分子品类均已开启提价周期，需

要密切关注提价后的市场承接情况。板块方面，仍然建议关注确定性更强的高端

白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面，上游成

本压力在明年中或会有所缓解，目前来看竞争格局相对更好、压力传导更顺利的

仍为啤酒板块，其次为乳制品。乳制品上游原奶上涨已趋于缓和，在需求向好及

前期提价的基础上，业绩有望加速释放，建议积极关注。综上，我们给予行业“看

好”的投资评级，继续推荐五粮液（000858）、今世缘（603369）、安琪酵母

（600298）、重庆啤酒（600132）及伊利股份（600887）。

5.风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。 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投资评级说明：

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 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