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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 5月 9日，沪深 300下跌 0.17%，机械板块下跌 1.15%，在

所有一级行业中排名 23。细分行业看，工程机械涨幅最大，上涨

0.68%；半导体设备跌幅最大，下跌 2.96%。个股方面，日涨幅榜

前 3位分别为远信工业(+19.99%)、鑫磊股份(+19.82%)、远大智

能(+10.08%)；跌幅榜前 3位为山科智能（-8.56%）、宝馨科技(-

7.97%)、金明精机（-7.79%)。

公司公告：

【山东墨龙】公司持股 5%以上股东智梦控股有限公司在减持前持

有公司股份的 5.62%，于 2025年 5月 9日通过证券交易系统以集

中竞价方式累计减持公司股份的 3.61%。

【交大思诺】公司持股 5%以上股东赵胜凯先生在减持前持有公司

股份的 6.0046%，已通过集中竞价交易方式减持公司股份的

0.0046%。

【磁谷科技】公司持股 5%以上股东南京宝利丰创业投资合伙企业

在减持前持有公司股份的 11.43%，截至 2025年 5月 9日已通过集

中竞价交易的方式累计减持公司股份的 0.14%。

【鼎智科技】因拓展欧洲业务发展的需要，开展创新型机械和机

电元件项目为目的，公司经研究决定在法国投资设立控股子公司

欧洲鼎智股份有限公司，注册资本为 200,000欧元。

【瑞凌股份】董事会于 2025年 5 月 9日收到公司董事、副总裁查

秉柱先生递交的辞职报告，查秉柱先生因个人原因申请辞去公司

第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务。

【瀚川智能】董事会于近日收到公司董事、副总经理郭诗斌先生

的书面辞职报告。因个人原因，郭诗斌先生申请辞去公司第三届

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
董事会非独立董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会薪酬与

考核委员会和战略委员会委员职务，辞任后，郭诗斌先生不在公

司担任任何职务。

行业新闻：

【机器人】未来产业新成果亮相北京科博会

5月 8日至 11日，以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届

中国北京国际科技产业博览会（简称北京科博会）在国家会议中

心举办。据了解，本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医

药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新 6个专题展区，展览总

面积约 5万平方米，吸引 800余家中外企业和机构参展。未来产

业，是全球创新版图和经济格局变迁中最活跃的力量。科博会

上，北京通过可感可触的开放式布局，结合互动体验区和多媒体

展示，让参观者近距离体验未来产业的创新活力。走进展馆便能

发现，机器人成了每个展区的标配，五花八门的机器人有的挥手

迎接观众，有的趴在地上做俯卧撑，还有的在整个展馆内跑来跑

去。在亦庄展区里，全球首个人形机器人“半马”冠军“天工”

挥起手臂，来了一段表演秀。此次亮相的是“天工”第一次发布

的版本，迄今为止，“天工”已迭代三次。北京人形机器人创新

中心相关负责人透露，“天工 2.0”也将在近期发布。科博会上，

一批高端医疗器械惊艳亮相，勾画出医疗创新带来的未来图景。

图湃医疗展示了最新的眼科手术设备——数字化全息扫频 OCT术

中导航显微镜。“过去，医生透过显微镜进行眼科手术，主要起

到放大相关结构、组织的功能，而引入 OCT技术后，医生不仅能

够看得清，还能够像 CT一样对相关结构、组织进行‘透视’，看

得更加立体，从而助力医生更精准地完成手术。”在怀柔展区，

一批高端科学仪器亮相，为创新筑起基石。“这是一台无液氦稀

释制冷机，由中科院物理所创新成果转化而来。”科学仪器企业

中科量仪工作人员告诉记者，这是一种能够提供接近绝对零度环

境的高端科研仪器，不少科学研究都少不了它的身影，“比如量

子计算机想要正常工作，就需要这种仪器来提供低温环境。”过

去，这一高端仪器长期被国外公司垄断，伴随该仪器在怀柔科学

城研制成功，我国突破了该领域的“卡脖子”问题。

【机器人】我国团队研发出全球首个磁控血液凝胶纤维机器人

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
港深联合团队成功研发全球首个磁控血液凝胶纤维机器人。近

日，中国科学院深圳先进技术研究院徐天添教授、深圳大学王奔

副教授、香港中文大学张立教授组成的科研团队，在 Nature Bio

medical Engineering 期刊上发表了一项题为 Magnetically-dri

ven biohybrid blood hydrogel fibres for personalized intr

acranial tumour therapy under fluoroscopic tracking 的文

章。该研究开发了一种受外界可编程磁场驱动的直径 1 毫米仿生

血凝胶纤维机器人，能够在蛛网膜下腔极端狭窄的脑脊液环境中

多模态仿生运动，并结合 X 射线影像引导，精准无创到达肿瘤区

域完成药物靶向递送，为颅内深部及功能区邻近肿瘤的精准、无

创治疗开辟了全新路径。机器人从患者血液中提取纤维蛋白作为

原料，并以仿生凝胶化技术建构与脑内组织结构高度匹配的柔性

机器人，有助显著降低免疫排斥的风险。团队在机器人内部加入

磁性颗粒，使其能够进行摆动、翻滚、爬行等多种仿生运动模

式，可以灵活地在蛛网膜下腔等复杂脑区移动。结合 X 光成像技

术，让治疗过程可以实现即时追踪与精准定位。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

http://www.robot-china.com/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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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