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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 5月 12日，沪深 300上涨 1.16%，机械板块上涨 2.67%，

在所有一级行业中排名 2。细分行业看，工业机器人及工控系统涨

幅最大，上涨 5.80%；半导体设备跌幅最大，下跌 0.02%。个股方

面，日涨幅榜前 3位分别为昆船智能(+20.02%)、拓斯达

(+20.01%)、恒而达(+20.01%)；跌幅榜前 3位为百达精工（-

7.49%）、佳力图(-5.17%)、联德股份（-4.87%)。

公司公告：

【通润装备】公司持股 5%以上股东珠海悦宁管理咨询合伙企业在

减持前持有公司股份的 5.00%，计划以大宗交易和集中竞价方式累

计减持公司股份的 1.01%。

【浙江力诺】公司持股 5%以上股东任翔先生在减持前持有公司股

份的 8.87%，计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份的

0.45%。

【磁谷科技】公司持股 5%以下股东赵新庆先生在减持前持有公司

股份的 0.2834%，已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份的

0.2253%。公司持股 5%以下股东车建波先生在减持前持有公司股份

的 0.1148%，已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份

0.1148%。

【绿岛风】公司持股 5%以上股东台山市振中投资合伙企业在减持

前持有公司股份的 7.35%，截止 2025年 5月 12日以集中竞价方

式、大宗交易方式减持公司股份的 0.92%。

【多浦乐】公司持股 5%以上股东蔡树平先生在减持前持有公司股

份的 7.37%，计划以大宗交易方式减持公司股份的 2%。

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
【申科股份】公司持股 5%以上股东山东易城易购科技有限公司在

减持前持有公司股份的 13.16%，计划以大宗交易、集中竞价方式

减持公司股份的 3%。

行业新闻：

【机器人】华为与优必选签署全面合作协议

5月 12 日，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双

方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应

用及产业体系等开展创新合作。协议约定，双方将通过发挥华为

昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等能力与华为在研发、生产供应等

经验，结合优必选全栈式人形机器人技术，推动人形机器人从实

验室创新向工业、家庭等场景的效率提升和落地复制。华为将依

托全栈 AI基础设施能力，支持优必选建设具身智能创新中心，并

基于场景打造“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案，开发家庭

服务人形机器人(包含双足和轮式人形机器人)等方面展开合作。

【半导体设备】“鸿蒙电脑”正式亮相！国产操作系统实现重大

突破

5月 8日，国产操作系统里程碑事件—首款华为#鸿蒙电脑正式亮

相，引发市场高度关注。昨日，华为公司在深圳举办鸿蒙电脑技

术与生态沟通会，搭载鸿蒙操作系统的“鸿蒙电脑”正式亮相。

业界认为，这意味着#国产操作系统在个人电脑（PC）领域实现重

要突破。鸿蒙电脑历时 5年打磨，投入了大量研发资金，布局了 2

700多项核心专利，并集结上万名工程师、联合 20多家研究所共

同研发。鸿蒙电脑是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑，

搭载了 HarmonyOS 5，采用鸿蒙内核，从内核开始重构操作系统，

并实现了 AI能力与底层硬件、操作系统、软件应用的深度融合，

构筑鸿蒙办公新体验。鸿蒙电脑还将 AI和智慧交互等功能引入操

作系统，实现了 AI能力与底层硬件、操作系统、软件应用的融

合，支持一句话完成 PPT创作、从全盘文档中摘取信息并总结、

撰写会议纪要、一键进行电脑设置等 AI功能。据华为终端 BG平

板与 PC 产品线总裁朱懂东介绍，目前，头部 150个专属应用已经

启动开发，已有 300多个融合生态应用完成适配，预计今年底将

有超过 2000个应用完成适配。据了解，鸿蒙操作系统是华为于 20

15年立项开发的全场景智能操作系统，之后在创新中不断演进。2

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
019年，华为公司正式对外发布鸿蒙操作系统，2021年该系统正

式搭载到智能手机上；2023年，华为宣布全面启动鸿蒙原生应用

开发，系统内核完全自研，与安卓生态脱钩；2024年 9月，华为

宣布未来 PC全面转向鸿蒙系统。目前，鸿蒙操作系统生态设备突

破 10亿台。朱懂东表示，随着鸿蒙电脑的正式亮相，华为终端全

面进入鸿蒙时代。

【机器人】荷兰专家开发无“大脑”软体机器人

据埃菲社 5月 8日报道，为了呈现逼真的动作，从技术角度看，

机器人正变得越来越复杂。但有时只需要几根管子，外加空气和

一些物理定律，就能让机器人以协调的方式自主移动。荷兰原子

与分子物理研究所创造出一种小型软体机器人。之所以被称为

“软体机器人”，是因为它使用的材料类型，同时也指它的行为

和移动方式。其设计灵感来源于自然界和一些动物。比如，由布

料制成的大型圆柱体玩偶，在充气的情况下会舞动起来。大多数

机器人在很大程度上依赖中央处理器来协调动作。而动物则通过

整合神经系统、身体力学以及与周围环境的互动来协调动作。协

调分散化使它们能够避免依赖大脑的持续指挥。依据这两种情

况，研究小组创造了迄今为止移动速度最快、最简单的软体机器

人之一。这种机器人不配备计算机、软件和传感器，而是依靠自

己的身体以及与环境的互动来协调地移动。这项研究成果发表在

英国《自然》周刊上。机器人的腿由弯曲的硅胶管构成。在没有

气流的情况下，硅胶管会保持稳定的弯曲姿态。当引入稳定的气

流时，每条腿都会单独自主摇摆和抬升。但当几条腿聚拢在一起

时，它们的动作会迅速同步，呈现出有节奏的步态。该研究报告

的第一作者阿尔贝托·科莫雷托指出，“秩序从混乱中产生。现

在不需要代码，也不需要指令。当腿自发地同步时，机器人就起

飞了”。其原理与萤火虫同步发光或心脏细胞同步跳动是一样

的：复杂的集体运动源于简单的相互作用。该机器人的运动源于

压力、折痕的形成和管道阻力之间的反馈回路，类似于机械心

跳，将多个肢体物理性地连接在一起。此外，这还是一款移动速

度极快的机器人。在引入气流的情况下，其速度可以达到每秒 30

个身体长度。机器人腿部之间的同步可以自行适应环境的变化。

当机器人从陆地移动到水中时，它的步态会自动从跳跃模式转变

为自由泳模式。研究人员指出，该机器人的运动源于身体与环境

之间的密切关系，因此步态的转换无需中央处理器或控制逻辑。

研究报告的作者之一曼纳斯·朔马克解释说，类似的分散式智能

http://www.robot-china.com/

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
在生物学中经常出现，比如海星。海星能够利用局部反馈和身体

动力学、而不是“中央大脑”来协调数百条管足的动作。从智能

药片到太空技术，这种软体机器人未来的应用范围广泛。荷兰原

子与分子物理研究所在一份声明中说，未配备微电子装置的安全

微型机器人可以被吞咽，并在自主到达目标组织后释放药物。它

还可能为开发适应太空等极端环境的自动机械铺平道路，因为在

这些环境中，传统电子设备可能会出现故障。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

http://www.robot-china.com/app/

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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。

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