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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 6月 11日，沪深 300上涨 0.75%，机械板块上涨 0.46%，

在所有一级行业中排名 18。细分行业看，塑料加工机械涨幅最

大，上涨 3.21%；锂电设备跌幅最大，下跌 1.12%。个股方面，日

涨幅榜前 3位分别为大宏立(+13.64%)、金运激光(+11.32%)、金

明精机(+10.32%)；跌幅榜前 3位为信宇人（-9.68%）、超捷股份

(-4.93%)、融发核电（-4.51%)。

公司公告：

【朗进科技】公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司

在减持前持有公司股份的 13.06%，拟通过公开征集转让方式协议

转让其持有的所有公司股份。

【上海亚虹】公司持股 5%以上股东谢亚明先生在减持前持有公司

股份的 23.17%，于 2025年 6月 10日至 2025年 6月 11日期间通

过大宗交易、集中竞价方式减持公司总股本的 2.48%。

【达刚控股】公司持股 5%以上股东英奇（杭州）企业总部管理有

限公司在减持前持有公司股份的 15.27%，于 2025年 5月 28日至

2025年 6月 11日期间通过集中竞价方式减持公司总股本的

0.31%。

【伟隆股份】公司持股 5%以上股东范庆伟先生及一致行动人范玉

隆先生、青岛惠隆企业管理有限公司在减持前持有公司股份的

60.00%，于 2025年 6月 3日至 2025年 6月 10日期间通过大宗交

易方式减持公司总股本的 2.4827%。

行业新闻：

【机器人】卧安机器人赴港 IPO
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
近日，卧安机器人(深圳)股份有限公司在港交所递交招股书，拟

在香港主板挂牌上市，由国泰君安国际与华泰国际担任联席保荐

人。卧安机器人成立于 2018年，是一家全球领先的 AI具身家庭

机器人系统提供商，致力于构建以智能家庭机器人为核心的生态

系统。目前，卧安机器人主营业务包括由增强型执行机器人及感

知与决策系统组成的 AI具身家庭机器人系统及其他智能家庭产

品，覆盖智能操控，家务劳动，智慧管家，养老护理等家庭核心

场景。据招股书披露，按 2024 年零售额计算，卧安机器人

以 11.9% 的市场份额位居全球 AI具身家庭机器人系统第一，并

自称为“唯一在家庭生活场景实现全品类布局”的 AI 家庭机器

人系统企业。同时，公司在还列出四家主要竞争对手，按照附注

提供的信息，应分别为：小米、绿米联创、飞利浦与萤石网络，

显示其当前主战场仍集中于泛智能家居领域。在资本层面，卧安

机器人目前已经完成了七轮融资，投资方包括松山湖机器人研究

院及 Brizan Ventures、源码资本、达晨财智、高瓴创投、

Ventech China、清科、盈湖智能、东莞蕴和等机构。从财务数据

来看，卧安机器人近年来保持高速增长。2022 年至 2024 年，公

司营收分别为 2.75 亿元、4.57 亿元与 6.10 亿元，三年复合

增长率达 49%。同期毛利由 0.94 亿元提升至 3.16 亿元，毛

利率从 34.3% 快速上升至 51.7%，呈现出收入体量与盈利质量同

步提升的态势。卧安机器人现在正想将“AI具身”的标签打在自

己身上。招股书显示，公司已在人形机器人方向进行了持续投

入，预计将在今年 10 月完成该项目。另一方面，在他们主要市

场——日本的官网上，卧安仍然以智能家居企业定位示人，核心

展示内容依旧围绕清洁机器人与物联网产品，并未显露出向“AI

具身家庭机器人系统提供商”全面转型的姿态。

【机器人】埃斯顿酷卓发布 Codroid 02

6月 11 日上午，在 2025智能机器人发展大会上，埃斯顿酷卓科技

正式发布第二代人形机器人 Codroid 02，身高 170cm、体重

70kg、单臂负载 5公斤，全身自由度可达 31个（不含灵巧手）。

这款人形机器人不仅从自主核心部件、智能架构创新、全场景工

业落地三个维度全面展现了公司在具身智能领域的技术突破，更

以实际行动回应了各界对人形机器人商业化落地的迫切期待。发

布会上，Codroid 02用稳健有力的上台亮相步伐展示了优异的运

动控制能力，其全身一体化关节模组由埃斯顿酷卓全自主研发，

通过技术融合实现了力量与精度的动态平衡，既能胜任体力劳

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
动，也可执行精细化任务。埃斯顿酷卓在机器人硬件领域一骑绝

尘的传统优势，持续领跑行业。Codroid 02的控制系统，来自于

快慢系统协同的具身智能体架构。其中慢系统采用视觉语言大模

型，通过多模态大模型处理输入的文本指令和场景图像，负责高

层次的任务理解和语义解析；快系统则采用流匹配策略，依托模

型预测控制与流匹配算法，实时接收慢系统输出、环境数据及当

前关节、触觉、力觉等状态，输出精确的动作指令，实现低延迟

的运动控制。这种分层设计既保证了系统对复杂任务的理解能

力，又确保了实时控制的响应速度，可以进一步提升任务执行成

功率。在发布会现场，Codroid 02 通过视频演示了其在工业场景

的覆盖能力，既可以高效完成部件抓取、物料搬运等体力劳动，

也可实现螺丝锁付、质检巡检等精细化工作，并且能够依托在线

学习能力，持续拓展技能库，适应柔性制造需求，为人形机器人

行业一直以来的落地场景行业难题给出了更具可能性的酷卓答

案。Codroid 02 的正式发布，不仅展示了埃斯顿酷卓在人形机器

人领域的技术突破，更体现了其在工程化落地方面的实践能力。

当前，人形机器人赛道竞争日益激烈，技术迭代加速，商业化落

地成为行业关键挑战。埃斯顿酷卓凭借对核心技术的持续投入以

及对实际应用场景的深入探索，正在逐步构建差异化竞争优势。

有业内人士分析指出，随着产品迭代与市场验证的推进，埃斯顿

酷卓有望在人形机器人领域占据重要位置，为智能制造产业升级

提供新的技术支撑。

【机器人】无轨爬行焊接机器人上岗

近日，中船集团广船国际有限公司在船舶曲面自动化、智能化焊

接技术方面取得新突破。他们研发的无轨爬行焊接机器人相继完

成了中国船级社（CCS）的焊接工艺评定和操作人员专项培训。一

个月内，该机器人完成了 9个曲面分段约 27条焊缝焊接，实现了

工艺参数和焊接位置的自动调整焊接，分段类型包含底部、舭

部、机舱等。经抽查检测，焊缝探伤合格率为 99.8%。该机器人的

传感系统可实时获取焊缝坡口的几何信息和焊缝位置，自动调整

机器人的位置，跟踪焊缝路径，运动路径覆盖各种线型的曲面焊

缝焊接。研发人员还开发了焊接工艺参数自适应调整程序，实现

工艺参数自动调整，有效降低对人员技能水平的要求。据介绍，

广船国际于 2020年起便着手研究船舶曲面分段拼板的自动化焊接

技术，基于在建产品特点和生产模式，联合相关焊接设备厂家开

展了曲面智能装备样机开发、焊接工艺研究及工程应用测试。其

http://www.robot-china.com/
http://www.robot-china.com/app/

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
样机为无轨爬行式焊接机器人，配备磁吸附轮，可吸附在曲面上

自由运动，有效解决了现有自动焊接设备轨道与焊缝路径不匹配

的问题，不仅避免了人工操作等主观因素的干扰，还保证了焊接

施工的可靠性和规范性。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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